
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-1 856 176 176 176

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.65 4.72 8.07 5.01 4.38 3.55 5.11 4.23 3.70 3.89 4.64 2.34 6.79 6.24 4.71 5.98 7.48 3.49 36.42 31.70 25.86 305.531

Okul Ortalaması 9.51 4.32 8.07 4.83 3.73 3.59 5.35 3.69 4.12 3.92 4.34 2.48 6.12 5.15 4.41 5.85 6.34 3.73 35.57 27.56 26.39 306.335

1 546 - ERVA TEKİROĞLU 5 / D 14 1 13.67 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 0 15.00 12 3 11.00 66.00 8.00 63.34 459.390 10 1 1 1

2 538 - FATMA ELİF SOYDEĞER 5 / E 14 1 13.67 7 2 6.33 9 1 8.67 7 1 6.67 13 1 12.67 14 1 13.67 64.00 7.00 61.68 453.489 16 2 2 2

3 461 - ÖMER İŞCEN 5 / D 14 1 13.67 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 12 3 11.00 65.00 9.00 62.01 451.676 19 3 3 3

4 552 - GÜLBAHAR ŞENTÜRK 5 / E 14 1 13.67 6 3 5.00 9 1 8.67 8 1 7.67 12 2 11.33 14 1 13.67 63.00 9.00 60.01 443.860 22 4 4 4

5 423 - YUSUF YAZAR 5 / H 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 13 0 13.00 11 3 10.00 62.00 10.00 58.67 440.448 26 5 5 5

6 542 - EYMEN ÇİLESİZOĞLU 5 / E 14 1 13.67 7 2 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 13 2 12.33 11 4 9.67 60.00 14.00 55.33 427.895 48 6 6 6

7 445 - SENA NURT OMBULOĞLU 5 / D 13 1 12.67 9 0 9.00 6 1 5.67 7 2 6.33 13 1 12.67 9 1 8.67 57.00 6.00 55.01 425.552 52 7 7 7

8 579 - BERRA NUR YÜKSEK 5 / F 15 0 15.00 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 11 2 10.33 12 3 11.00 58.00 14.00 53.33 423.211 55 8 8 8

9 502 - MERT AKYÜZ 5 / F 9 5 7.33 9 0 9.00 9 0 9.00 8 1 7.67 12 1 11.67 13 2 12.33 60.00 9.00 57.00 422.462 58 9 9 9

10 591 - İHSAN ALPTUĞRA BOZ 5 / F 13 2 12.33 7 2 6.33 8 2 7.33 5 4 3.67 12 3 11.00 12 3 11.00 57.00 16.00 51.66 416.006 71 10 10 10

11 486 - MUHAMMET ALİ MERSİN 5 / D 12 3 11.00 9 0 9.00 9 1 8.67 6 4 4.67 12 2 11.33 10 5 8.33 58.00 15.00 53.00 412.881 75 11 11 11

12 584 - AYŞENUR KARAÇAYIR 5 / F 11 4 9.67 8 1 7.67 7 3 6.00 7 1 6.67 12 0 12.00 11 2 10.33 56.00 11.00 52.34 412.717 76 12 12 12

13 534 - FATMA ZEHRA ÇEVİK 5 / E 13 2 12.33 7 2 6.33 8 2 7.33 5 5 3.33 11 2 10.33 12 3 11.00 56.00 16.00 50.65 411.440 77 13 13 13

14 428 - YİĞİT EMRE ÖRNEK 5 / F 12 2 11.33 7 2 6.33 8 1 7.67 9 1 8.67 11 4 9.67 11 4 9.67 58.00 14.00 53.34 408.491 79 14 14 14

15 473 - NİSA DİLARA KIR 5 / D 14 1 13.67 6 3 5.00 7 3 6.00 8 1 7.67 11 3 10.00 10 3 9.00 56.00 14.00 51.34 408.189 80 15 15 15

16 490 - M EMİN HALİLOĞLU 5 / H 11 3 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 5 5 3.33 13 2 12.33 11 4 9.67 55.00 18.00 48.99 406.104 84 16 16 16

17 593 - AHMET POLAT KONAR 5 / D 11 4 9.67 6 3 5.00 8 2 7.33 9 1 8.67 11 2 10.33 12 3 11.00 57.00 15.00 52.00 405.761 85 17 17 17

18 578 - BERRA TORUN 5 / F 12 3 11.00 7 2 6.33 7 3 6.00 6 3 5.00 13 0 13.00 8 2 7.33 53.00 13.00 48.66 404.042 89 18 18 18

19 435 - ÖMER YILDIRIM 5 / D 10 2 9.33 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 1 9.67 12 3 11.00 55.00 12.00 50.99 401.512 95 19 19 19

20 480 - MUSTAFA SEFA GÖRGEÇ 5 / F 13 2 12.33 6 3 5.00 8 2 7.33 6 4 4.67 11 4 9.67 11 4 9.67 55.00 19.00 48.67 400.450 97 20 20 20

21 585 - AYŞE EYLÜL KÖKSALDI 5 / E 12 3 11.00 5 4 3.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 4 7.67 12 3 11.00 56.00 16.00 50.67 395.387 106 21 21 21

22 433 - VESAM ABSH 5 / E 14 1 13.67 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 5 7.33 11 4 9.67 54.00 19.00 47.67 393.575 108 22 22 22
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Genel Ortalama 9.65 4.72 8.07 5.01 4.38 3.55 5.11 4.23 3.70 3.89 4.64 2.34 6.79 6.24 4.71 5.98 7.48 3.49 36.42 31.70 25.86 305.531

Okul Ortalaması 9.51 4.32 8.07 4.83 3.73 3.59 5.35 3.69 4.12 3.92 4.34 2.48 6.12 5.15 4.41 5.85 6.34 3.73 35.57 27.56 26.39 306.335

23 522 - İBRAHİM FATSA 5 / F 12 3 11.00 5 4 3.67 7 3 6.00 8 2 7.33 11 0 11.00 9 4 7.67 52.00 16.00 46.67 390.918 113 23 23 23

24 456 - RAHMETULLAH SAKİ ÖNAL 5 / D 13 2 12.33 4 5 2.33 6 4 4.67 6 4 4.67 12 2 11.33 10 5 8.33 51.00 22.00 43.66 389.389 116 24 24 24

25 464 - ÖMER FARUK ATLI 5 / E 12 3 11.00 8 1 7.67 8 2 7.33 2 5 0.33 10 3 9.00 11 4 9.67 51.00 18.00 45.00 389.376 117 25 25 25

26 515 - KÜBRA SANİYE GÜREL 5 / E 12 0 12.00 8 1 7.67 8 1 7.67 5 4 3.67 9 2 8.33 9 5 7.33 51.00 13.00 46.67 387.224 124 26 26 26

27 430 - YAVUZ SELİM AYDIN 5 / D 14 1 13.67 4 0 4.00 7 2 6.33 5 5 3.33 10 1 9.67 7 3 6.00 47.00 12.00 43.00 382.053 132 27 27 27

28 590 - ALPTUĞ KARAKILIÇ 5 / F 11 2 10.33 7 0 7.00 8 2 7.33 6 2 5.33 10 2 9.33 7 5 5.33 49.00 13.00 44.65 376.668 145 28 28 28

29 475 - MÜRDİYA BAYRAM 5 / I 11 4 9.67 6 3 5.00 8 1 7.67 7 2 6.33 11 2 10.33 7 6 5.00 50.00 18.00 44.00 374.965 150 29 29 29

30 544 - ES A ÇALIK 5 / F 14 1 13.67 4 4 2.67 5 3 4.00 6 4 4.67 10 2 9.33 8 7 5.67 47.00 21.00 40.01 371.361 161 30 30 30

31 455 - RAİF SARIGÜL 5 / G 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 1 6.67 9 3 8.00 7 6 5.00 49.00 19.00 42.67 367.339 174 31 31 31

32 465 - ÖMER BATU ERTÜRK 5 / G 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 7 5 5.33 9 6 7.00 49.00 20.00 42.33 366.307 176 32 32 32

33 517 - KEMAL TUĞRA DOMAÇ 5 / F 12 3 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 9 5 7.33 10 5 8.33 48.00 25.00 39.66 364.296 183 33 33 33

34 528 - HASAN AYAZ 5 / E 11 4 9.67 3 5 1.33 5 5 3.33 4 5 2.33 12 3 11.00 10 5 8.33 45.00 27.00 35.99 363.909 184 34 34 34

35 0 - HAYRUNNİSA EKER 5 / I 10 4 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 9 4 7.67 9 5 7.33 48.00 22.00 40.67 362.417 187 35 35 35

36 482 - MUSTAFA ARDA 5 / E 14 1 13.67 5 4 3.67 6 4 4.67 5 4 3.67 9 5 7.33 8 7 5.67 47.00 25.00 38.68 362.403 190 36 36 36

37 460 - ÖMER KAĞAN KOKKMAZ 5 / D 14 1 13.67 8 1 7.67 4 6 2.00 6 3 5.00 7 5 5.33 8 6 6.00 47.00 22.00 39.67 359.606 196 37 37 37

38 497 - SEYFULLAH BABA 5 / G 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 6 7.00 9 6 7.00 48.00 27.00 39.00 357.209 203 38 38 38

39 401 - BERAT ÖNAL 5 / G 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 6 5.00 9 6 7.00 48.00 25.00 39.67 356.136 205 39 39 39

40 511 - MAHSA ATAİ 5 / E 10 5 8.33 8 1 7.67 4 6 2.00 6 4 4.67 9 5 7.33 10 5 8.33 47.00 26.00 38.33 355.933 207 40 40 40

41 471 - NİSA NUR ÇINAR 5 / D 8 4 6.67 5 4 3.67 6 3 5.00 6 4 4.67 9 2 8.33 10 2 9.33 44.00 19.00 37.67 354.631 212 41 41 41

42 417 - ZEYNEB RAVZA FIRTINA 5 / I 10 3 9.00 7 1 6.67 8 1 7.67 4 2 3.33 9 4 7.67 7 7 4.67 45.00 18.00 39.01 353.746 214 42 42 42

43 409 - MERYEM ÇÖRT 5 / B 11 4 9.67 6 2 5.33 8 2 7.33 5 4 3.67 10 2 9.33 5 10 1.67 45.00 24.00 37.00 348.933 228 43 43 43

44 514 - KÜBRA TEKSA 5 / D 10 4 8.67 7 2 6.33 6 3 5.00 6 0 6.00 5 4 3.67 10 3 9.00 44.00 16.00 38.67 345.892 235 44 44 44

45 561 - EBRAR NİSA GÖRGEÇ 5 / I 12 3 11.00 4 5 2.33 7 1 6.67 5 3 4.00 7 3 6.00 8 6 6.00 43.00 21.00 36.00 345.599 236 45 45 45
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Genel Ortalama 9.65 4.72 8.07 5.01 4.38 3.55 5.11 4.23 3.70 3.89 4.64 2.34 6.79 6.24 4.71 5.98 7.48 3.49 36.42 31.70 25.86 305.531

Okul Ortalaması 9.51 4.32 8.07 4.83 3.73 3.59 5.35 3.69 4.12 3.92 4.34 2.48 6.12 5.15 4.41 5.85 6.34 3.73 35.57 27.56 26.39 306.335

46 558 - EFE KESKİN 5 / A 13 2 12.33 4 5 2.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 6 6.00 9 6 7.00 43.00 30.00 32.99 345.268 237 46 46 46

47 569 - CEMAL SAFA ALTUNDAŞ 5 / G 12 3 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 9 6 7.00 7 8 4.33 45.00 30.00 34.99 344.500 240 47 47 47

48 535 - FATMA ZEHRA ALTUN 5 / A 10 5 8.33 6 3 5.00 6 3 5.00 9 1 8.67 10 1 9.67 1 1 0.67 42.00 14.00 37.34 343.092 244 48 48 48

49 442 - SÜMEYYE AYAR 5 / I 12 1 11.67 4 4 2.67 6 4 4.67 2 6 0.00 10 1 9.67 4 4 2.67 38.00 20.00 31.35 342.835 245 49 49 49

50 581 - FEYZA NUR YILMAZ 5 / B 11 4 9.67 7 2 6.33 9 1 8.67 3 7 0.67 9 6 7.00 6 9 3.00 45.00 29.00 35.34 341.788 256 50 50 50

51 580 - BERRA HÜMA ŞENEL 5 / A 10 5 8.33 6 2 5.33 8 2 7.33 3 2 2.33 7 2 6.33 8 7 5.67 42.00 20.00 35.32 340.555 259 51 51 51

52 527 - DİLA LÜTFİYE TOZLU 5 / C 11 4 9.67 6 3 5.00 8 2 7.33 7 2 6.33 8 6 6.00 6 9 3.00 46.00 26.00 37.33 339.967 261 52 52 52

53 457 - RAHMEFEYZANEV İ 5 / D 9 6 7.00 6 3 5.00 7 3 6.00 3 7 0.67 10 5 8.33 8 7 5.67 43.00 31.00 32.67 338.169 267 53 53 53

54 476 - MÜNTEHA KARAN 5 / I 11 3 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 4 8.67 5 6 3.00 41.00 28.00 31.67 336.987 270 54 54 54

55 566 - DİLAMMUSUL 5 / A 11 3 10.00 7 2 6.33 7 2 6.33 2 4 0.67 7 1 6.67 5 5 3.33 39.00 17.00 33.33 336.826 272 55 55 55

56 583 - AZRANUR SEKMEN 5 / I 10 3 9.00 6 3 5.00 7 3 6.00 5 3 4.00 8 2 7.33 5 7 2.67 41.00 21.00 34.00 334.929 280 56 56 56

57 412 - MUHAMMET EMİR DUMAN 5 / F 12 2 11.33 8 1 7.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 8 1.33 8 7 5.67 45.00 25.00 36.66 334.441 285 57 57 57

58 448 - SARE UZUNER 5 / F 9 3 8.00 6 2 5.33 6 3 5.00 4 3 3.00 8 3 7.00 5 1 4.67 38.00 15.00 33.00 333.672 287 58 58 58

59 536 - FATMA SÜMEYYE KILIÇ 5 / I 8 5 6.33 7 1 6.67 5 5 3.33 6 3 5.00 8 1 7.67 6 4 4.67 40.00 19.00 33.67 333.253 290 59 59 59

60 582 - BATUHAN TALHA UZUN 5 / G 11 4 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 9 4 7.67 5 10 1.67 43.00 30.00 33.00 332.825 292 60 60 60

61 402 - MUSA ÇAKI 5 / G 12 3 11.00 8 2 7.33 3 1 2.67 0 0 0.00 4 2 3.33 9 6 7.00 36.00 14.00 31.33 330.713 294 61 61 61

62 449 - SAMİR MOHAMMEDİ 5 / F 9 5 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 11 1 10.67 4 11 0.33 40.00 31.00 29.67 328.704 301 62 62 62

63 452 - RÜMEYSA AYAR 5 / I 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 3 4.00 5 6 3.00 6 7 3.67 42.00 25.00 33.67 326.216 310 63 63 63

64 470 - ELİF ÖZYILMAZ 5 / D 13 2 12.33 3 6 1.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 8 4.33 7 8 4.33 41.00 33.00 29.99 325.848 312 64 64 64

65 589 - EMİR ALİ CİVCAN 5 / E 9 5 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 8 6 6.00 9 6 7.00 40.00 33.00 29.00 323.890 315 65 65 65

66 551 - ELVİN SILA ÖZTÜRK 5 / F 11 4 9.67 7 2 6.33 6 4 4.67 5 4 3.67 6 6 4.00 6 8 3.33 41.00 28.00 31.67 321.473 318 66 66 66

67 509 - MEHMED MİRZA ULU 5 / G 14 1 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 8 7 5.67 4 11 0.33 39.00 36.00 27.01 321.103 321 67 67 67

68 501 - MERYEM SEVDE UZUN 5 / I 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 9 5 7.33 6 8 3.33 39.00 34.00 27.66 320.995 322 68 68 68
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69 571 - BUĞLEM TURAN 5 / F 11 4 9.67 6 4 4.67 5 4 3.67 5 3 4.00 7 4 5.67 5 8 2.33 39.00 27.00 30.01 319.905 327 69 69 69

70 595 - AHMET BEKTAŞ 5 / F 10 3 9.00 5 3 4.00 4 5 2.33 4 3 3.00 5 1 4.67 8 7 5.67 36.00 22.00 28.67 318.559 333 70 70 70

71 597 - ABDÜLBAKİ ATLI 5 / H 11 4 9.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 10 2 9.33 5 10 1.67 37.00 35.00 25.34 318.221 334 71 71 71

72 559 - ECE NAZ AYAR 5 / C 12 3 11.00 5 4 3.67 7 3 6.00 4 5 2.33 8 7 5.67 4 11 0.33 40.00 33.00 29.00 316.974 335 72 72 72

73 434 - UTKU BERK YAVUZYILMAZ 5 / A 10 5 8.33 9 0 9.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 5 4.33 5 4 3.67 38.00 26.00 29.33 316.878 336 73 73 73

74 491 - HAZAL ÇAKIROĞLU 5 / A 11 4 9.67 7 2 6.33 4 6 2.00 3 5 1.33 6 4 4.67 6 6 4.00 37.00 27.00 28.00 316.752 337 74 74 74

75 513 - MİR Ç AKIN 5 / B 13 2 12.33 2 7 -0.33 6 3 5.00 4 6 2.00 6 6 4.00 7 8 4.33 38.00 32.00 27.33 316.679 338 75 75 75

76 493 - MUHAMMED ALİ YILMAZ 5 / G 13 2 12.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 2 2.33 3 5 1.33 6 2 5.33 36.00 20.00 29.32 316.511 340 76 76 76

77 783 - ALPEREN SAYIN 5 / A 14 1 13.67 2 5 0.33 6 2 5.33 1 1 0.67 6 4 4.67 3 3 2.00 32.00 16.00 26.67 316.490 341 77 77 77

78 531 - HAJİRA NOURZAYİ 5 / B 11 2 10.33 6 2 5.33 6 3 5.00 2 2 1.33 5 3 4.00 3 0 3.00 33.00 12.00 28.99 316.368 343 78 78 78

79 556 - ELİF BÜŞRA ŞENEL 5 / F 12 3 11.00 5 4 3.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 10 5 8.33 41.00 33.00 30.00 312.830 357 79 79 79

80 500 - MİHRACE DEVRAVUT 5 / I 10 4 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 3 4.00 7 2 6.33 4 11 0.33 38.00 28.00 28.66 312.205 361 80 80 80

81 468 - NİSANUR SARMUSAK 5 / I 13 2 12.33 9 1 8.67 5 4 3.67 9 0 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 7.00 33.67 310.636 369 81 81 81

82 408 - MEHMET YASİN ÖZDEMİR 5 / E 9 6 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 10 5 8.33 38.00 37.00 25.66 310.499 370 82 82 82

83 696 - MİRAÇ EFE GÜRSOY 5 / C 9 5 7.33 5 3 4.00 9 1 8.67 3 6 1.00 5 7 2.67 7 5 5.33 38.00 27.00 29.00 310.064 372 83 83 83

84 545 - ERVANUR TOPA R 5 / B 14 1 13.67 5 1 4.67 4 2 3.33 2 3 1.00 4 4 2.67 3 6 1.00 32.00 17.00 26.34 308.436 380 84 84 84

85 495 - MİRZA ÖZDEM İP 5 / E 12 3 11.00 3 6 1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 35.00 39.00 22.00 308.171 382 85 85 85

86 469 - NİSA NUR DEMİRAL 5 / D 11 4 9.67 5 4 3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 7 3.67 4 11 0.33 40.00 32.00 29.34 306.463 389 86 86 86

87 577 - BEYZA NUR YILMAZ 5 / D 12 0 12.00 7 0 7.00 6 1 5.67 0 3 -1.00 3 6 1.00 3 2 2.33 31.00 12.00 27.00 305.727 391 87 87 87

88 439 - SÜMEYYE ÖZKAYA 5 / A 11 3 10.00 8 1 7.67 4 5 2.33 2 3 1.00 6 5 4.33 4 10 0.67 35.00 27.00 26.00 305.430 393 88 88 88

89 410 - AHSEN ADA AKBULUT 5 / A 11 2 10.33 6 1 5.67 3 5 1.33 1 1 0.67 5 4 3.67 5 6 3.00 31.00 19.00 24.67 304.578 395 89 89 89

90 421 - ZEHRA NUR ÖZTÜRK 5 / D 13 2 12.33 6 3 5.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 40.00 34.00 28.66 302.411 402 90 90 90

91 592 - AKİF ERTEN 5 / E 8 7 5.67 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 10 1.67 7 8 4.33 40.00 34.00 28.67 299.117 420 91 91 91
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92 436 - ŞEYMA NUR TURAN 5 / F 12 3 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 11.00 29.33 298.455 425 92 92 92

93 537 - FATMA FEYZA BAKAN 5 / I 13 1 12.67 7 2 6.33 6 3 5.00 3 6 1.00 3 11 -0.67 5 10 1.67 37.00 33.00 26.00 296.535 433 93 93 93

94 432 - HAYRUNNİSA KILIÇ 5 / A 9 3 8.00 3 4 1.67 7 2 6.33 2 5 0.33 5 6 3.00 6 7 3.67 32.00 27.00 23.00 293.476 445 94 94 94

95 519 - İSMAİL HAKAN BAKA N 5 / H 10 5 8.33 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 36.00 39.00 22.99 292.350 449 95 95 95

96 404 - MAHİR KAYA 5 / E 9 6 7.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 2 4.33 3 8 0.33 10 5 8.33 35.00 33.00 23.99 291.158 454 96 96 96

97 505 - MEHMET EMİN YILDIZ 5 / H 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 6 9 3.00 36.00 38.00 23.34 290.638 456 97 97 97

98 422 - ZEHRA AKBAYRAK 5 / I 11 3 10.00 7 1 6.67 4 5 2.33 5 2 4.33 3 3 2.00 2 8 -0.67 32.00 22.00 24.66 289.646 461 98 98 98

99 419 - ZEMZEM ZORLU 5 / I 8 2 7.33 5 1 4.67 5 3 4.00 3 2 2.33 5 3 4.00 4 10 0.67 30.00 21.00 23.00 289.269 466 99 99 99

100 492 - BÜŞRA AKÇAN 5 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 36.00 39.00 23.00 289.065 468 100 100 100

101 481 - MUSTAFA GÜNAYDIN 5 / C 9 6 7.00 4 3 3.00 7 3 6.00 0 0 0.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 29.00 23.00 21.33 288.985 469 101 101 101

102 588 - ASEL IRMAK SOYSAL 5 / C 11 4 9.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 7 5.67 5 10 1.67 32.00 42.00 18.01 288.753 471 102 102 102

103 415 - LEYLA KÜTÜK 5 / B 9 6 7.00 5 4 3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 8 3.33 7 8 4.33 34.00 39.00 21.00 288.084 473 103 103 103

104 532 - FURKAN EYMEN ADSAN 5 / D 9 5 7.33 5 4 3.67 5 4 3.67 2 6 0.00 4 9 1.00 8 6 6.00 33.00 34.00 21.67 287.436 476 104 104 104

105 403 - EKREM ALİUSTAOĞLU 5 / C 11 4 9.67 4 5 2.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 3 12 -1.00 36.00 38.00 23.33 287.366 477 105 105 105

106 596 - AHMED DENİZ 5 / H 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 15.00 24.00 285.503 485 106 106 106

107 668 - ÇINAR BEŞİRLİOĞLU 5 / C 11 3 10.00 4 4 2.67 5 3 4.00 4 6 2.00 5 8 2.33 4 11 0.33 33.00 35.00 21.33 284.142 489 107 107 107

108 576 - BEYZA NUR ATAR 5 / F 6 7 3.67 4 4 2.67 5 2 4.33 6 3 5.00 6 5 4.33 3 2 2.33 30.00 23.00 22.33 281.849 494 108 108 108

109 424 - YUSUF TAHA YAZICI 5 / D 11 4 9.67 3 6 1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 8 2.33 4 9 1.00 32.00 38.00 19.34 279.845 501 109 109 109

110 557 - ÖMER FARUK YILDIZ 5 / B 12 3 11.00 5 4 3.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 34.00 40.00 20.67 279.224 504 110 110 110

111 549 - BARIŞ EREN AYDIN 5 / G 11 4 9.67 5 4 3.67 7 3 6.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 15.00 23.01 279.032 505 111 111 111

112 507 - BUĞRA BIÇAKÇI 5 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 11.00 22.34 278.988 506 112 112 112

113 446 - SELMA EBRAR ATASOY 5 / C 12 3 11.00 7 2 6.33 4 6 2.00 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 17.00 20.33 277.257 511 113 113 113

114 575 - BİLAL AZİZ ESEN 5 / G 7 8 4.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 8 7 5.67 34.00 41.00 20.34 277.095 513 114 114 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-1 856 176 176 176

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.65 4.72 8.07 5.01 4.38 3.55 5.11 4.23 3.70 3.89 4.64 2.34 6.79 6.24 4.71 5.98 7.48 3.49 36.42 31.70 25.86 305.531

Okul Ortalaması 9.51 4.32 8.07 4.83 3.73 3.59 5.35 3.69 4.12 3.92 4.34 2.48 6.12 5.15 4.41 5.85 6.34 3.73 35.57 27.56 26.39 306.335

115 520 - İLKNUR İMAT 5 / C 7 8 4.33 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 8 6 6.00 5 10 1.67 31.00 42.00 17.00 275.963 519 115 115 115

116 563 - EBRARHİRAÖZ DEN 5 / A 11 4 9.67 5 4 3.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 32.00 40.00 18.68 273.274 527 116 116 116

117 437 - ŞEVVAL HARMNŞA 5 / E 12 3 11.00 6 3 5.00 5 4 3.67 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 32.00 41.00 18.34 268.511 543 117 117 117

118 4255 - YUSUFKADİRKÜNÇ 5 / D 9 6 7.00 5 4 3.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 17.00 21.34 268.483 544 118 118 118

119 533 - FATMANURAKSU 5 / I 8 5 6.33 4 3 3.00 3 3 2.00 6 3 5.00 3 1 2.67 1 6 -1.00 25.00 21.00 18.00 264.637 562 119 119 119

120 441 - SÜMEYYE CAN 5 / I 8 7 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 4 3 3.00 4 10 0.67 28.00 37.00 15.68 264.346 564 120 120 120

121 523 - HÜMEYRA YANGINCI 5 / B 8 6 6.00 4 5 2.33 4 6 2.00 3 4 1.67 6 8 3.33 4 11 0.33 29.00 40.00 15.66 264.296 565 121 121 121

122 454 - RAVZA NUR ÖZTÜRK 5 / I 8 7 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 9 1 8.67 2 13 -2.33 8 7 5.67 34.00 41.00 20.35 263.133 570 122 122 122

123 547 - ENSAR AK 5 / B 6 4 4.67 3 5 1.33 6 0 6.00 2 6 0.00 3 7 0.67 5 4 3.67 25.00 26.00 16.34 261.807 573 123 123 123

124 474 - NİSA APAYDIN 5 / C 9 6 7.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 7 5.67 5 10 1.67 26.00 49.00 9.67 261.759 574 124 124 124

125 598 - ABDUJJAH ASIM SATIR 5 / G 10 5 8.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 30.00 45.00 15.00 260.667 576 125 125 125

126 543 - ELİF KILINÇ 5 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 8 7 5.67 30.00 45.00 15.00 259.331 585 126 126 126

127 587 - AYBARSEMİRBAYRAK 5 / B 10 5 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 256.648 603 127 127 127

128 499 - RABİA ESLEM DİKMEN 5 / B 7 6 5.00 3 6 1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 28.00 44.00 13.34 255.328 611 128 128 128

129 472 - NİSA HİLAL H* AL 5 / C 10 5 8.33 6 3 5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 4 11 0.33 29.00 44.00 14.33 254.332 618 129 129 129

130 508 - MEHMED ZAHİD USTA 5 / G 9 6 7.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 23.00 14.33 253.755 620 130 130 130

131 420 - MESUT USTA 5 / E 5 10 1.67 2 6 0.00 4 5 2.33 4 4 2.67 8 7 5.67 4 11 0.33 27.00 43.00 12.67 253.618 622 131 131 131

132 573 - BUĞLEM ÇAKMAK 5 / B 8 7 5.67 4 5 2.33 5 5 3.33 1 3 0.00 5 10 1.67 4 11 0.33 27.00 41.00 13.33 253.235 626 132 132 132

133 494 - MUHAM*DALİERD*AN 5 / H 5 9 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 7 8 4.33 30.00 44.00 15.33 252.741 629 133 133 133

134 485 - MUHAMMET EGE BAHAT 5 / A 7 7 4.67 1 7 -1.33 3 5 1.33 1 6 -1.00 5 5 3.33 5 6 3.00 22.00 36.00 10.00 252.364 632 134 134 134

135 459 - BÜŞRA AKÇAN 5 / B 9 6 7.00 4 5 2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 22.00 14.66 252.315 633 135 135 135

136 406 - YİĞİTCANALİB*Ş 5 / G 10 5 8.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 24.00 13.00 251.092 642 136 136 136

137 560 - ECEM SU AVCIL 5 / C 8 6 6.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 8 1.33 4 7 1.67 25.00 39.00 12.00 250.428 645 137 137 137
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.65 4.72 8.07 5.01 4.38 3.55 5.11 4.23 3.70 3.89 4.64 2.34 6.79 6.24 4.71 5.98 7.48 3.49 36.42 31.70 25.86 305.531

Okul Ortalaması 9.51 4.32 8.07 4.83 3.73 3.59 5.35 3.69 4.12 3.92 4.34 2.48 6.12 5.15 4.41 5.85 6.34 3.73 35.57 27.56 26.39 306.335

138 45222 - RÜMEYSA AYAR 5 / I 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 4 3.67 7 2 6.33 12.00 6.00 10.00 249.771 648 138 138 138

139 2521 - İHSAN METE ŞAHİN 5 / B 9 6 7.00 6 3 5.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 24.00 12.00 248.600 653 139 139 139

140 431 - YASİN BEKDEMİR 5 / A 8 7 5.67 3 5 1.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 4 2 3.33 0 0 0.00 16.00 19.00 9.66 248.078 654 140 140 140

141 550 - EMİR EVCÜMEN 5 / A 9 3 8.00 3 6 1.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 19.00 26.00 10.34 247.157 659 141 141 141

142 504 - MELEK SUDE TASMACI 5 / C 7 7 4.67 3 5 1.33 7 2 6.33 1 7 -1.33 2 6 0.00 5 10 1.67 25.00 37.00 12.67 247.119 660 142 142 142

143 416 - ZEYN P SENA GÜLBEYAZ 5 / D 7 8 4.33 3 5 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 9 2.00 26.00 46.00 10.66 246.754 663 143 143 143

144 498 - MİNA GÜNDOĞDU 5 / E 7 8 4.33 5 4 3.67 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 22.00 14.67 245.534 669 144 144 144

145 530 - HAMZA YILMAZ IYM 5 / G 5 10 1.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 8 7 5.67 25.00 50.00 8.35 241.535 686 145 145 145

146 5 - ÖZGE GÜLSU AYAR 5 / A 4 11 0.33 3 6 1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 3 1.00 8 7 5.67 24.00 40.00 10.67 241.508 687 146 146 146

147 411 - ZEYNEP USTA 5 / C 6 1 5.67 1 4 -0.33 1 2 0.33 0 0 0.00 0 3 -1.00 7 8 4.33 15.00 18.00 9.00 240.235 693 147 147 147

148 147 - EYMENAYDIN 5 / C 8 7 5.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 24.00 11.00 239.010 700 148 148 148

149 570 - CANAN BERRE SAYDERE 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 27.00 47.00 11.34 238.151 704 149 149 149

150 548 - ENES EKER 5 / C 9 2 8.33 1 5 -0.67 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 10.00 7.66 237.208 709 150 150 150

151 574 - *İİGE L*A N EL 5 / C 7 8 4.33 4 5 2.33 3 6 1.00 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 24.00 8.99 232.368 729 151 151 151

152 414 - EMİNE MARAŞ 5 / I 6 5 4.33 2 4 0.67 1 3 0.00 7 3 6.00 1 2 0.33 1 6 -1.00 18.00 23.00 10.33 231.708 732 152 152 152

153 462 - ÖMER FARUK ZIVALI 5 / H 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 51.00 7.01 231.243 734 153 153 153

154 443 - SİRAÇ ERSAN AYDIN 5 / G 5 10 1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 7 2.67 3 12 -1.00 23.00 49.00 6.68 230.120 740 154 154 154

155 149 - EYMEN AYDIN 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 7 8 4.33 12.00 18.00 6.00 229.171 745 155 155 155

156 479 - MUZAFFER ALİ AĞAR 5 / A 5 9 2.00 1 8 -1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 7 2.67 4 11 0.33 22.00 48.00 5.99 228.846 747 156 156 156

157 526 - HAVVRAA ABED 5 / C 6 9 3.00 2 6 0.00 1 9 -2.00 4 5 2.33 5 8 2.33 4 11 0.33 22.00 48.00 5.99 228.559 752 157 157 157

158 540 - FATIMA SARE BEKTAŞ 5 / A 4 9 1.00 4 4 2.67 5 5 3.33 3 6 1.00 3 9 0.00 4 10 0.67 23.00 43.00 8.67 226.116 760 158 158 158

159 444 - ÖMERCAN TURAN 5 / E 6 9 3.00 3 6 1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 24.00 50.00 7.34 224.457 767 159 159 159

160 0 - SALİH EFE UÇARKUŞ 5 / A 5 10 1.67 3 6 1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 51.00 6.01 223.260 770 160 160 160
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Genel Ortalama 9.65 4.72 8.07 5.01 4.38 3.55 5.11 4.23 3.70 3.89 4.64 2.34 6.79 6.24 4.71 5.98 7.48 3.49 36.42 31.70 25.86 305.531

Okul Ortalaması 9.51 4.32 8.07 4.83 3.73 3.59 5.35 3.69 4.12 3.92 4.34 2.48 6.12 5.15 4.41 5.85 6.34 3.73 35.57 27.56 26.39 306.335

161 0 - ENE SEKER 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 4 3 3.00 7.00 7.00 4.67 223.186 771 161 161 161

162 554 - ELİF DEMİR 5 / I 8 6 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 52.00 4.66 221.540 778 162 162 162

163 0 - *E * K** 5 / H 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 2 11 -1.67 9.00 17.00 3.33 221.485 780 163 163 163

164 521 - İHSAN M ETE ŞAHİN 5 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 4 11 0.33 10.00 20.00 3.33 218.885 795 164 164 164

165 458 - RAHİMEGÜLKAYA 5 / C 4 9 1.00 0 7 -2.33 4 5 2.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 6 8 3.33 20.00 46.00 4.67 218.412 797 165 165 165

166 467 - NURCAN YILMAZ 5 / B 6 9 3.00 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 23.00 51.00 6.00 217.097 804 166 166 166

167 564 - DURU SILA ÇAM 5 / A 5 10 1.67 3 6 1.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 12 -1.00 4 10 0.67 22.00 50.00 5.34 215.962 806 167 167 167

168 440 - SÜMEYYE ESMA KARAGÖZ 5 / I 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 8 0.33 2 12 -2.00 21.00 49.00 4.67 215.896 808 168 168 168

169 512 - MAHM UTALPER 5 / H 2 13 -2.33 1 9 -2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 22.00 52.00 4.67 213.168 816 169 169 169

170 524 - HUZEYFEYYILMAZ 5 / G 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.32 209.680 827 170 170 170

171 407 - FEYZA SU KAVİ 5 / A 5 10 1.67 5 4 3.67 1 8 -1.67 1 8 -1.67 4 9 1.00 2 11 -1.67 18.00 50.00 1.33 209.095 828 171 171 171

172 518 - İSMAİLTALHA TOPALOĞLU 5 / G 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 10 -0.33 20.00 53.00 2.34 207.300 833 172 172 172

173 405 - TAHA SAKA 5 / 0 5 10 1.67 4 5 2.33 1 6 -1.00 0 9 -3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 30.00 0.00 206.006 834 173 173 173

174 553 - ELİF MERYEM MEMİŞ 5 / I 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 4 8 1.33 7.00 17.00 1.33 205.985 835 174 174 174

175 572 - BİLGE KAĞAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 12 -2.00 6 9 3.00 8.00 21.00 1.00 201.900 840 175 175 175

176 427 - YUNUS EMRE CÖM*T 5 / A 3 8 0.33 1 7 -1.33 0 7 -2.33 3 5 1.33 3 10 -0.33 2 9 -1.00 12.00 46.00 -3.33 187.882 856 176 176 176


