
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-1 844 87 87 87

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.90 6.27 5.81 5.44 4.13 4.06 6.38 3.11 5.34 3.80 4.49 2.30 5.93 6.29 3.83 7.85 5.91 5.88 37.30 30.20 27.23 306.275

Okul Ortalaması 8.13 5.91 6.16 5.64 3.90 4.34 6.38 3.03 5.37 4.99 3.92 3.68 6.45 6.11 4.41 8.36 5.39 6.56 39.94 28.26 30.52 317.949

1 891 - AZRA KANDEMİR 6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 14 1 13.67 70.00 5.00 68.34 468.421 2 1 1 1

2 838 - ZÜMRA BAY 6 / C 12 3 11.00 9 0 9.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 2 12.33 12 3 11.00 64.00 10.00 60.66 439.474 28 2 2 2

3 853 - ÖMER SAİD CEYLAN 6 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 12 2 11.33 14 0 14.00 62.00 11.00 58.33 438.607 30 3 3 3

4 854 - ÖMER FARUK KARABULUT 6 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 1 11.67 14 1 13.67 62.00 11.00 58.34 435.503 36 4 4 4

5 666 - SERVET AKİF ŞAHİN 6 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 4 8.67 14 1 13.67 63.00 11.00 59.34 429.304 39 5 5 5

6 855 - MUHAMMED ENES YILMAZ 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 5 8.33 12 3 11.00 61.00 14.00 56.33 412.914 62 6 6 6

7 852 - ÖMER YÜKSEK 6 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 9 3.00 12 3 11.00 62.00 13.00 57.67 409.740 67 7 7 7

8 889 - BETÜL UĞURLU 6 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 5 6.33 12 3 11.00 60.00 13.00 55.66 408.762 70 8 8 8

9 886 - DEVRAN ALMACI 6 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 1 12.67 9 6 7.00 58.00 16.00 52.68 407.717 72 9 9 9

10 669 - BÜŞRA KENDİR 6 / D 11 3 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 10 2 9.33 13 1 12.67 56.00 14.00 51.34 407.414 75 10 10 10

11 849 - YALÇIN GÜNGÖR 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 58.00 17.00 52.34 403.482 77 11 11 11

12 451 - DURAN ŞAHİN 6 / C 8 7 5.67 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 13 1 12.67 54.00 20.00 47.33 394.696 92 12 12 12

13 600 - ŞEVVAL KARAKAYA 6 / B 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 7 -2.33 13 2 12.33 11 4 9.67 50.00 22.00 42.67 394.670 93 13 13 13

14 702 - ZEY EP YENİDEDE 6 / C 13 1 12.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 6 5.00 12 2 11.33 56.00 15.00 51.00 393.731 96 14 14 14

15 836 - AZRA YILDIRIM 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 1 9.67 12 3 11.00 54.00 17.00 48.33 392.397 101 15 15 15

16 843 - ZEYNEPZ YILDIZ 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 7 6 5.00 13 2 12.33 56.00 17.00 50.33 389.191 109 16 16 16

17 877 - ELİF ÇELEBİ 6 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 3 8.00 8 5 6.33 56.00 14.00 51.34 388.817 111 17 17 17

18 698 - BAHADIR KILIÇ 6 / E 10 4 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 2 4.33 9 5 7.33 12 2 11.33 52.00 17.00 46.32 383.223 130 18 18 18

19 731 - SELİME GÜREL 6 / E 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 9 2 8.33 10 3 9.00 51.00 16.00 45.67 381.104 140 19 19 19

20 610 - AHMET EMİR KARABÖRK 6 / C 12 3 11.00 5 5 3.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 6 5.00 12 3 11.00 54.00 19.00 47.66 380.517 141 20 20 20

21 6828 - SÜMEYYE FERDİ 6 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 7 6 5.00 9 5 7.33 54.00 17.00 48.33 377.887 147 21 21 21

22 824 - NURBANUR ŞEN 6 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 5 5.33 15 0 15.00 51.00 21.00 44.00 372.457 165 22 22 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-1 844 87 87 87

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.90 6.27 5.81 5.44 4.13 4.06 6.38 3.11 5.34 3.80 4.49 2.30 5.93 6.29 3.83 7.85 5.91 5.88 37.30 30.20 27.23 306.275

Okul Ortalaması 8.13 5.91 6.16 5.64 3.90 4.34 6.38 3.03 5.37 4.99 3.92 3.68 6.45 6.11 4.41 8.36 5.39 6.56 39.94 28.26 30.52 317.949

23 815 - SUDEN SARI 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 7 8 4.33 15 0 15.00 50.00 25.00 41.66 366.371 186 23 23 23

24 805 - HATİCE TOSUN 6 / C 11 4 9.67 6 3 5.00 5 3 4.00 9 1 8.67 7 6 5.00 11 4 9.67 49.00 21.00 42.01 360.204 199 24 24 24

25 803 - İLKİM BEREN BAKER 6 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 10 0 10.00 4 6 2.00 11 4 9.67 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 359.877 201 25 25 25

26 716 - SÜMEYYE ERHAN 6 / C 10 5 8.33 6 3 5.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 2 6.33 49.00 14.00 44.33 359.478 203 26 26 26

27 869 - GÜLSU EKER 6 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 7 5.67 8 5 6.33 51.00 22.00 43.66 358.981 205 27 27 27

28 606 - IRMAK AYDIN 6 / D 8 6 6.00 5 5 3.33 7 2 6.33 7 3 6.00 9 4 7.67 11 3 10.00 47.00 23.00 39.33 355.801 212 28 28 28

29 708 - YUSUF YILM* 6 / F 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 3 2.00 10 2 9.33 6 9 3.00 44.00 23.00 36.33 346.007 236 29 29 29

30 744 - MUSAB COŞK UN 6 / F 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 6 0.00 8 7 5.67 8 5 6.33 44.00 27.00 35.00 345.672 237 30 30 30

31 656 - ELİF ŞEYMA ÖNAL 6 / E 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 4 5.67 6 9 3.00 47.00 24.00 39.00 345.347 238 31 31 31

32 858 - KEREM GÜNGÖR 6 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 10 1.67 10 5 8.33 48.00 27.00 39.01 340.705 257 32 32 32

33 892 - ARDA YILDIRIM 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 5 4.33 9 6 7.00 46.00 25.00 37.66 337.972 266 33 33 33

34 661 - MARHABA TAJİK 6 / E 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 8 3.33 11 3 10.00 46.00 27.00 37.00 334.766 278 34 34 34

35 601 - TAHA KAYA 6 / D 10 5 8.33 3 7 0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 9 5 7.33 43.00 25.00 34.66 334.137 281 35 35 35

36 668 - HAMZA ÖZTÜ K 6 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 5 9 2.00 45.00 22.00 37.66 332.863 286 36 36 36

37 658 - BERİL BADE CEYLAN 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 5 4.33 8 6 6.00 44.00 26.00 35.33 330.413 298 37 37 37

38 649 - FURKAN KUŞ 6 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 9 3.00 13 2 12.33 43.00 32.00 32.33 327.189 309 38 38 38

39 875 - EMİR ÖZTÜRK 6 / D 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 7 3.67 5 8 2.33 45.00 25.00 36.66 323.877 322 39 39 39

40 778 - ESİLA NİSA TONBAZ 6 / B 9 5 7.33 3 7 0.67 7 1 6.67 0 7 -2.33 8 4 6.67 9 6 7.00 36.00 30.00 26.01 319.262 332 40 40 40

41 616 - ZÜMER HOYUR 6 / C 6 9 3.00 6 3 5.00 7 2 6.33 4 0 4.00 9 3 8.00 5 2 4.33 37.00 19.00 30.66 318.943 335 41 41 41

42 820 - SEVDE YOĞUNALİ 6 / E 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 7 6 5.00 7 8 4.33 40.00 33.00 28.99 316.893 346 42 42 42

43 198 - ERVA BEG * ÖZTÜRK 6 / F 9 4 7.67 5 2 4.33 9 1 8.67 1 1 0.67 5 3 4.00 6 5 4.33 35.00 16.00 29.67 315.173 351 43 43 43

44 659 - BERRAK BEBEK 6 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 41.00 34.00 29.68 312.995 360 44 44 44

45 825 - NİSA MÜJDECİ 6 / D 7 8 4.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 6 4.00 10 5 8.33 39.00 33.00 27.99 309.897 369 45 45 45
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.90 6.27 5.81 5.44 4.13 4.06 6.38 3.11 5.34 3.80 4.49 2.30 5.93 6.29 3.83 7.85 5.91 5.88 37.30 30.20 27.23 306.275

Okul Ortalaması 8.13 5.91 6.16 5.64 3.90 4.34 6.38 3.03 5.37 4.99 3.92 3.68 6.45 6.11 4.41 8.36 5.39 6.56 39.94 28.26 30.52 317.949

46 706 - ZEHRA ELİ AYAR 6 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 6 3.00 11 2 10.33 39.00 30.00 29.00 308.725 377 46 46 46

47 848 - YASEMİN ÇOBAN 6 / D 10 4 8.67 4 5 2.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 6 6.00 2 8 -0.67 37.00 30.00 27.00 304.231 399 47 47 47

48 651 - NEHİR AYDIN 6 / D 9 5 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 9 6 7.00 5 10 1.67 36.00 38.00 23.33 300.226 413 48 48 48

49 810 - YASİN YAĞIZ ÇINAR 6 / E 4 5 2.33 7 2 6.33 4 3 3.00 1 4 -0.33 2 0 2.00 12 2 11.33 30.00 16.00 24.66 299.033 418 49 49 49

50 670 - ÇAĞATAY AYDENİZ 6 / E 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 8 1.33 10 5 8.33 36.00 36.00 23.99 294.163 436 50 50 50

51 529 - AHMET KAYRA TÜTÜNCÜ 6 / F 5 9 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 6 4.00 7 6 5.00 35.00 34.00 23.66 290.218 453 51 51 51

52 626 - SÜMEYYE AYŞE Ö *EMİR 6 / F 6 9 3.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 5 6 3.00 5 10 1.67 37.00 32.00 26.34 288.556 462 52 52 52

53 194 - BEJİNAY AKSU 6 / F 9 5 7.33 6 4 4.67 5 3 4.00 6 2 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 34.00 26.00 25.33 287.925 468 53 53 53

54 808 - YÜSRA ÖZTÜRK 6 / B 8 6 6.00 5 4 3.67 9 1 8.67 2 4 0.67 2 9 -1.00 8 4 6.67 34.00 28.00 24.68 286.940 475 54 54 54

55 890 - BELİNAY YILMAZ 6 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 8 1.33 11 3 10.00 34.00 37.00 21.66 286.874 476 55 55 55

56 693 - ECRİN BAH* 6 / E 6 9 3.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 7 3.67 6 9 3.00 36.00 37.00 23.66 285.461 480 56 56 56

57 812 - YAĞMUR İCLAL KÖROĞLU 6 / E 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 8 7 5.67 33.00 42.00 19.00 282.123 489 57 57 57

58 851 - PINARNAZ ÜZER 6 / D 8 7 5.67 4 5 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 8 3.33 7 8 4.33 33.00 40.00 19.66 281.405 492 58 58 58

59 603 - ÇAĞLA SU 6 / E 5 8 2.33 4 6 2.00 4 5 2.33 6 4 4.67 6 8 3.33 8 6 6.00 33.00 37.00 20.66 278.463 502 59 59 59

60 662 - ELMİRA YAVAN 6 / B 7 8 4.33 3 5 1.33 3 6 1.00 3 6 1.00 8 7 5.67 6 7 3.67 30.00 39.00 17.00 278.209 504 60 60 60

61 781 - EMRE YILMAZ 6 / F 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 2 5 0.33 7 8 4.33 32.00 33.00 20.99 275.548 515 61 61 61

62 814 - TÜRKMEN ZEYNEP MOR 6 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 31.00 44.00 16.33 274.526 518 62 62 62

63 737 - BİLAL YILDIZ 6 / F 7 5 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 7 2.67 7 7 4.67 29.00 39.00 16.00 269.610 539 63 63 63

64 667 - SEVDE ÖZDİN 6 / A 7 5 5.33 7 2 6.33 5 4 3.67 1 9 -2.00 1 10 -2.33 8 6 6.00 29.00 36.00 17.00 262.436 565 64 64 64

65 819 - SEZER GÖKSU 6 / A 10 5 8.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 9 6 7.00 29.00 45.00 14.01 261.662 569 65 65 65

66 728 - SERRA ÇÖCEN 6 / F 7 5 5.33 5 3 4.00 1 9 -2.00 2 1 1.67 5 6 3.00 4 9 1.00 24.00 33.00 13.00 256.691 589 66 66 66

67 602 - BEYZANUR ÖZTÜRK 6 / F 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 8 3.33 30.00 44.00 15.33 256.293 591 67 67 67

68 193 - MUSTAFA MARAŞ 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 9 1 8.67 7 8 4.33 5 10 1.67 30.00 45.00 15.01 254.561 604 68 68 68
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.90 6.27 5.81 5.44 4.13 4.06 6.38 3.11 5.34 3.80 4.49 2.30 5.93 6.29 3.83 7.85 5.91 5.88 37.30 30.20 27.23 306.275

Okul Ortalaması 8.13 5.91 6.16 5.64 3.90 4.34 6.38 3.03 5.37 4.99 3.92 3.68 6.45 6.11 4.41 8.36 5.39 6.56 39.94 28.26 30.52 317.949

69 740 - MUSTAFA GÜNEYİN 6 / F 8 6 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 28.00 46.00 12.66 254.072 610 69 69 69

70 65653 - BUĞRA DABAN 6 / E 2 13 -2.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 12 3 11.00 31.00 44.00 16.34 250.834 633 70 70 70

71 775 - BUĞLEM ÇELİK 6 / E 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 1 5.67 2 12 -2.00 5 5 3.33 30.00 36.00 18.00 250.624 636 71 71 71

72 660 - EFE YEŞİLYAPRAK 6 / D 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 4 0.67 4 10 0.67 6 4 4.67 25.00 35.00 13.34 250.498 641 72 72 72

73 893 - ABDULLAH YILDIZ 6 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 8 7 5.67 30.00 45.00 15.00 248.416 653 73 73 73

74 807 - MÜCAHİT EREN KAYAN 6 / B 6 8 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 8 2.33 5 8 2.33 26.00 44.00 11.32 247.708 655 74 74 74

75 798 - BARTU ALP TEMİZ 6 / B 4 4 2.67 4 5 2.33 2 2 1.33 0 3 -1.00 0 2 -0.67 8 5 6.33 18.00 21.00 10.99 245.363 667 75 75 75

76 832 - ELİF MİRAY KOÇ 6 / C 3 12 -1.00 7 3 6.00 2 1 1.67 4 6 2.00 6 7 3.67 1 1 0.67 23.00 30.00 13.01 245.343 668 76 76 76

77 739 - EMİR MUSLU 6 / B 4 9 1.00 5 5 3.33 4 1 3.67 1 4 -0.33 1 5 -0.67 7 4 5.67 22.00 28.00 12.67 244.868 670 77 77 77

78 802 - MUSTAFA DEMİR 5 / D 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 5 3.33 5 9 2.00 4 11 0.33 25.00 43.00 10.66 242.351 679 78 78 78

79 801 - NİSAGÜL DİKMEN 6 / F 9 6 7.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 6 8 3.33 1 12 -3.00 24.00 47.00 8.34 241.139 683 79 79 79

80 196 - HAYRETTİN SARIKAYA 6 / F 5 5 3.33 3 5 1.33 6 3 5.00 3 7 0.67 5 9 2.00 3 12 -1.00 25.00 41.00 11.33 240.948 685 80 80 80

81 197 - MUHAMMED FATİH DEMİR 6 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 3.67 7 8 4.33 13.00 15.00 8.00 240.771 687 81 81 81

82 759 - HAMZA AYAR 6 / E 3 11 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 4 1.67 2 5 0.33 6 7 3.67 25.00 36.00 13.00 240.419 691 82 82 82

83 830 - FURKAN KAYAN 6 / B 2 6 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 1 3 0.00 3 4 1.67 6 5 4.33 18.00 24.00 10.00 240.171 694 83 83 83

84 694 - EMİR BERK BAHAT 6 / E 3 10 -0.33 5 4 3.67 3 6 1.00 4 6 2.00 3 8 0.33 4 8 1.33 22.00 42.00 8.00 223.591 773 84 84 84

85 752 - MUHAMMED HALİL UZU 6 / F 2 12 -2.00 1 6 -1.00 7 2 6.33 1 6 -1.00 6 8 3.33 4 11 0.33 21.00 45.00 5.99 222.957 780 85 85 85

86 687 - ELİFNAZ YIL AZ 6 / B 4 11 0.33 3 5 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 19.00 54.00 0.99 204.041 827 86 86 86

87 823 - SEFA EKİN 6 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 7 1.67 3 11 -0.67 18.00 52.00 0.68 200.745 833 87 87 87


