
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 4 246 136 136 77

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.98 5.14 11.27 6.57 2.33 5.80 7.58 2.00 6.91 4.96 2.04 4.28 9.44 2.94 8.46 12.14 4.09 10.78 53.67 18.53 47.49 353.876

Şube Ortalaması 14.20 5.10 12.50 7.65 2.05 6.97 7.80 1.70 7.23 5.30 2.70 4.40 12.25 3.60 11.05 13.15 5.15 11.43 60.35 20.30 53.58 376.638

1 871 - BURAK SALİHOĞLU 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 20 0 20.00 20 0 20.00 85.00 5.00 83.33 483.188 3 2 2 1

2 763 - İKBAL KILIÇ 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 478.569 5 3 3 2

3 770 - M KASIM ERTEN 8 / A 16 2 15.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 85.00 3.00 84.00 476.866 7 4 4 3

4 760 - MUSTAFA TEMİZ 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 19 1 18.67 17 3 16.00 79.00 11.00 75.34 457.881 25 15 15 8

5 774 - ENES ERHAN 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 76.00 14.00 71.33 445.576 39 20 20 11

6 689 - TUNCAY YUSUF ÖZDEMİR 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 20 0 20.00 13 7 10.67 73.00 16.00 67.66 429.422 64 32 32 15

7 842 - ESAD BİLAL SARIGÜL 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 17 3 16.00 13 7 10.67 71.00 18.00 65.00 415.048 79 42 42 19

8 718 - ZEYNEP S USTA 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 14 2 13.33 16 3 15.00 71.00 14.00 66.33 410.816 83 44 44 20

9 766 - MUHAMMED SARIYILDIZ 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 14 3 13.00 16 4 14.67 67.00 20.00 60.33 409.034 87 47 47 21

10 677 - M SELAM NOUR * Yİ 8 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 5 10.33 14 3 13.00 63.00 19.00 56.66 376.911 111 63 63 30

11 715 - S MERYEM ERHAN 8 / A 15 4 13.67 6 3 5.00 7 3 6.00 6 3 5.00 9 4 7.67 14 4 12.67 57.00 21.00 50.01 364.475 124 74 74 33

12 605 - H KÜBRA BALIK 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 6 3 5.00 17 2 16.33 57.00 18.00 50.99 361.610 126 76 76 35

13 790 - VİLDAN AYDIN 8 / A 14 3 13.00 6 0 6.00 8 1 7.67 7 2 6.33 7 2 6.33 10 4 8.67 52.00 12.00 48.00 347.130 133 80 80 36

14 779 - ÇINAR GÜNDOĞDU 8 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 2 0 2.00 0 0 0.00 16 1 15.67 7 4 5.67 43.00 15.00 38.01 345.775 135 81 81 37

15 503 - M EMIN TÜTÜNCÜ 8 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 0 0 0.00 11 3 10.00 11 8 8.33 48.00 25.00 39.67 334.166 142 83 83 39

16 880 - AZRA ÜZEYİR 8 / A 16 1 15.67 7 2 6.33 6 3 5.00 2 4 0.67 4 2 3.33 9 4 7.67 44.00 16.00 38.67 326.708 147 87 87 41

17 860 - ELİFNAZ ÇAPAR 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 1 5.67 5 7 2.67 12 6 10.00 52.00 25.00 43.67 325.856 150 89 89 43

18 817 - YAHYA SATIR 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 4 -1.33 3 4 1.67 10 8 7.33 43.00 25.00 34.67 304.142 170 103 103 52

19 691 - ERAY KIZILTAŞ 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 9 11 5.33 2 18 -4.00 25.00 65.00 3.33 220.924 230 133 133 74

20 170 - ZAFER ERDEM YEL 8 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 218.655 231 134 134 75



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 7-8.SINIFLAR SIRALI
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.98 5.14 11.27 6.57 2.33 5.80 7.58 2.00 6.91 4.96 2.04 4.28 9.44 2.94 8.46 12.14 4.09 10.78 53.67 18.53 47.49 353.876

Şube Ortalaması 10.67 5.10 8.97 7.00 2.33 6.22 7.10 1.90 6.46 4.19 2.05 3.51 2.67 1.86 2.05 7.52 3.76 6.27 39.14 17.00 33.47 295.643

1 894 - A TAHA ÇETİNTAŞ 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 14 6 12.00 18 2 17.33 77.00 13.00 72.67 433.858 57 29 29 13

2 720 - YUSUF ATAR 8 / B 16 2 15.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 19 1 18.67 68.00 10.00 64.67 390.794 98 53 53 24

3 786 - MİRAÇ AYDIN 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 6 3.00 19 1 18.67 68.00 12.00 64.00 390.665 100 54 54 25

4 732 - SÜREYYA ÇİMŞİR 8 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 14 2 13.33 61.00 14.00 56.32 381.987 107 60 60 29

5 882 - AZRA HİSARKAYA 8 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 1 1.67 9 2 8.33 53.00 11.00 49.33 343.524 137 82 82 38

6 841 - FATMA ARABZADE 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 5 2.33 9 5 7.33 49.00 22.00 41.66 314.338 159 94 94 45

7 867 - MERVE USTA 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 2 2.33 8 3 7.00 46.00 18.00 40.00 310.856 162 96 96 47

8 884 - AVNİ CAKMAK 8 / B 12 4 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 1 1.67 4 2 3.33 6 7 3.67 39.00 19.00 32.67 297.275 178 109 109 54

9 705 - ELİF RANA GÜRER 8 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 3 6 1.00 4 3 3.00 6 11 2.33 43.00 30.00 32.99 291.669 185 115 115 59

10 878 - BELİNAY ZEYNEP İLKUN 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 2 5.33 0 0 0.00 8 8 5.33 38.00 24.00 29.99 283.177 188 116 116 60

11 885 - ASİYE KAFA 8 / B 12 6 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 0 6.00 0 0 0.00 7 8 4.33 38.00 21.00 31.00 282.760 189 117 117 61

12 159 - ENGİNCAN KESİM 8 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 5.00 29.34 274.745 193 118 118 62

13 897 - AİŞE ÇELEBİ 8 / B 7 9 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 1 2 0.33 9 5 7.33 37.00 25.00 28.66 273.237 195 120 120 64

14 723 - YAREN ÇAKI 8 / B 6 8 3.33 7 1 6.67 6 2 5.33 3 5 1.33 3 0 3.00 8 7 5.67 33.00 23.00 25.33 271.728 197 121 121 65

15 696 - BARAN CAŞTUR 8 / B 3 4 1.67 10 0 10.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 6 2 5.33 28.00 8.00 25.33 261.595 201 125 125 66

16 743 - RANA APAYDIN 8 / B 10 9 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 2 0.33 1 3 0.00 7 12 3.00 31.00 34.00 19.67 255.240 206 126 126 67

17 794 - MERT YILMAZ 8 / B 7 6 5.00 3 5 1.33 9 1 8.67 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 16.00 17.67 240.638 215 128 128 69

18 782 - KADİR ÇAKIR 8 / B 9 4 7.67 5 5 3.33 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 9.00 12.00 237.607 218 129 129 70

19 478 - ZELİHA YAP 8 / B 5 8 2.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 2 3.33 1 2 0.33 5 3 4.00 22.00 28.00 12.66 235.105 221 131 131 72

20 724 - ULAŞ APAYDIN 8 / B 1 0 1.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 5.00 14.33 227.294 224 132 132 73

21 856 - EMİRHAN EFE S YIN 8 / B 6 10 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 10.00 2.67 210.413 237 136 136 77



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
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Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 4 246 136 136 77

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.98 5.14 11.27 6.57 2.33 5.80 7.58 2.00 6.91 4.96 2.04 4.28 9.44 2.94 8.46 12.14 4.09 10.78 53.67 18.53 47.49 353.876

Şube Ortalaması 13.00 5.38 11.21 6.44 2.88 5.48 7.75 1.94 7.10 5.81 2.06 5.13 9.56 3.19 8.50 11.94 4.06 10.58 54.50 19.50 48.00 354.142

1 749 - OSMAN MERT CANSIZ 8 / C 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 1 7.67 18 1 17.67 19 0 19.00 80.00 7.00 77.68 466.740 16 8 8 6

2 176 - UMUT METE BEKAR 8 / C 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 1 7.67 20 0 20.00 18 1 17.67 80.00 7.00 77.67 466.504 17 9 9 7

3 0 - YUNUS EMRE ÇAKMAK 8 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 13 5 11.33 77.00 11.00 73.33 448.446 35 18 18 10

4 796 - NİSA ÖKSÜZ 8 / C 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 2 14.33 15 3 14.00 76.00 8.00 73.33 433.709 58 30 30 14

5 844 - EMİRHAN GÜRSOY 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 13 5 11.33 19 1 18.67 73.00 15.00 68.01 420.620 73 37 37 18

6 879 - BATUHAN AYDIN 8 / C 13 5 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 12 5 10.33 16 4 14.67 64.00 20.00 57.33 384.117 106 59 59 28

7 870 - DAMLA DURU GÜNDOĞDU 8 / C 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 0 8.00 8 3 7.00 14 1 13.67 59.00 14.00 54.33 368.227 117 69 69 31

8 793 - MERVE DAMCI 8 / C 13 5 11.33 8 1 7.67 5 3 4.00 8 1 7.67 11 4 9.67 12 4 10.67 57.00 18.00 51.01 363.160 125 75 75 34

9 712 - YUSUFDDEMİRAY 8 / C 14 4 12.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 7 2 6.33 6 5 4.33 49.00 17.00 43.33 330.518 143 84 84 40

10 707 - ŞEYMA AYDIN 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 10 0 10.00 2 5 0.33 8 5 6.33 11 6 9.00 49.00 28.00 39.66 326.605 148 88 88 42

11 680 - EMİR DİZDAR 8 / C 9 7 6.67 4 2 3.33 9 0 9.00 7 2 6.33 10 3 9.00 6 8 3.33 45.00 22.00 37.66 313.223 160 95 95 46

12 0 - ÖYKÜ İREM ÖZDEMİR 8 / C 14 6 12.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 3 3.00 3 6 1.00 10 6 8.00 44.00 28.00 34.66 304.255 168 101 101 51

13 826 - HİRA NUR YAVUZYILMAZ 8 / C 12 7 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 2 3.33 2 6 0.00 11 4 9.67 44.00 24.00 36.00 301.748 173 106 106 53

14 888 - İCLAL UÇAR 8 / C 7 9 4.00 1 6 -1.00 6 2 5.33 2 1 1.67 3 2 2.33 11 3 10.00 30.00 23.00 22.33 273.783 194 119 119 63

15 876 - BUĞLEM NİSA İLKUN 8 / C 7 8 4.33 6 3 5.00 6 4 4.67 2 2 1.33 2 2 1.33 5 9 2.00 28.00 28.00 18.66 249.738 210 127 127 68

16 714 - NEVA CESUR 8 / C 6 11 2.33 1 7 -1.33 3 7 0.67 1 7 -1.33 1 5 -0.67 5 5 3.33 17.00 42.00 3.00 214.875 234 135 135 76



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 4 246 136 136 77

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.98 5.14 11.27 6.57 2.33 5.80 7.58 2.00 6.91 4.96 2.04 4.28 9.44 2.94 8.46 12.14 4.09 10.78 53.67 18.53 47.49 353.876

Şube Ortalaması 14.20 4.60 12.67 7.60 1.70 7.03 8.15 1.75 7.57 4.60 1.90 3.97 9.50 1.95 8.85 12.30 3.90 11.00 56.35 15.80 51.08 364.944

1 747 - ÖMER YUSUF YAPICI 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 474.824 10 5 5 4

2 899 - ABDULLAH HARİS 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 20 0 20.00 83.00 7.00 80.66 470.105 12 6 6 5

3 757 - NİSA NUR ERDADA 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 17 1 16.67 17 2 16.33 79.00 8.00 76.34 456.257 27 17 17 9

4 750 - NURSENA AKGEYİK 8 / D 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 1 4.67 19 0 19.00 17 3 16.00 72.00 12.00 68.00 435.459 53 27 27 12

5 865 - ECRİN NİSA KAÇMAZ 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 2 4.33 13 4 11.67 16 3 15.00 73.00 10.00 69.67 426.991 66 33 33 16

6 758 - ÖMER EFE GÜMÜŞKAYA 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 20 0 20.00 15 5 13.33 70.00 20.00 63.33 421.862 72 36 36 17

7 688 - ASUDE MERSİN 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 11 0 11.00 16 4 14.67 68.00 13.00 63.67 404.052 90 49 49 22

8 895 - ALİ EREN YILDIZ 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 1 5.67 13 4 11.67 16 4 14.67 67.00 17.00 61.35 402.986 92 50 50 23

9 898 - AHMET İSKENDEROĞLU 8 / D 11 8 8.33 5 2 4.33 8 2 7.33 6 4 4.67 11 0 11.00 20 0 20.00 61.00 16.00 55.66 387.647 103 56 56 26

10 555 - BİLAL BİBER 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 13 1 12.67 11 7 8.67 63.00 17.00 57.34 387.303 104 57 57 27

11 866 - ECEM SOLMAZ 8 / D 12 5 10.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 11 1 10.67 13 2 12.33 56.00 15.00 50.99 368.080 118 70 70 32

12 725 - TUANA KANAT 8 / D 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 5 2.33 9 7 6.67 51.00 23.00 43.34 323.948 151 90 90 44

13 741 - RÜVEYDA ŞENEL 8 / D 15 5 13.33 4 2 3.33 9 1 8.67 1 3 0.00 2 1 1.67 9 4 7.67 40.00 16.00 34.67 309.282 164 98 98 48

14 733 - SÜMEYYE KARAKAYA 8 / D 13 4 11.67 3 4 1.67 8 2 7.33 1 0 1.00 4 1 3.67 9 4 7.67 38.00 15.00 33.01 308.842 165 99 99 49

15 734 - SÜMEYRA NAZ 8 / D 11 6 9.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 2 2 1.33 9 3 8.00 43.00 15.00 38.00 304.789 167 100 100 50

16 676 - BEYZA AKBULUT 8 / D 16 3 15.00 5 2 4.33 6 4 4.67 2 0 2.00 3 2 2.33 5 8 2.33 37.00 19.00 30.66 297.271 179 110 110 55

17 748 - GÜLBEYAZ TÜRKSEVER 8 / D 13 6 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 1 1.67 3 3 2.00 7 6 5.00 40.00 21.00 33.00 296.966 180 111 111 56

18 55 - GÜVEN BİROL 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 1 0.67 1 1 0.67 5 0 5.00 36.00 13.00 31.67 292.982 182 113 113 57

19 768 - ÖMER ATMACA 8 / D 11 8 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 5 11 1.33 10 10 6.67 45.00 38.00 32.33 292.149 184 114 114 58

20 700 - GÜLİZAR İNCE 8 / D 5 6 3.00 7 2 6.33 6 2 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.33 21.00 15.00 15.99 237.076 219 130 130 71


