
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 4 366 91 91 91

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.74 7.25 8.33 6.26 3.14 5.22 6.66 2.75 5.74 3.83 2.96 2.84 8.82 6.05 6.80 7.96 7.98 5.30 44.27 30.14 34.23 308.813

Okul Ortalaması 12.08 5.47 10.25 6.91 2.56 6.06 7.33 2.13 6.62 4.52 1.93 3.87 9.26 5.02 7.59 8.30 6.82 6.02 48.40 23.95 40.41 327.421

1 121 - MERTEREN CAKMAK 7 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 85.00 5.00 83.34 476.289 3 1 1 1

2 158 - YETKİN KIRLAK 7 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 84.00 5.00 82.33 473.087 5 2 2 2

3 1 - YAHYA KAYA 7 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 15 5 13.33 82.00 8.00 79.34 465.479 9 3 3 3

4 107 - BERİL ALİOĞLU 7 / E 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 17 3 16.00 81.00 8.00 78.34 464.237 11 4 4 4

5 9 - AHSEN TOPSAKAL 7 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 82.00 8.00 79.34 459.615 12 5 5 5

6 118 - KUZEY TAŞHAN 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 81.00 9.00 78.00 455.453 15 6 6 6

7 74 - NAGİHAN DEMİRKAN 7 / E 19 1 18.67 7 2 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 17 1 16.67 17 2 16.33 77.00 9.00 74.00 451.777 17 7 7 7

8 21 - AZRA HATUN 7 / D 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 17 1 16.67 79.00 6.00 77.00 448.222 21 8 8 8

9 143 - ŞANCAK GÖ*E 7 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 0 3.00 20 0 20.00 17 3 16.00 73.00 10.00 69.67 446.980 22 9 9 9

10 109 - MUSTAFAE AKSOY 7 / E 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 0 9.00 20 0 20.00 13 7 10.67 76.00 13.00 71.66 444.221 25 10 10 10

11 16 - ASEL HARPUTLUOĞLU 7 / E 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 0 9.00 19 1 18.67 15 4 13.67 75.00 12.00 71.01 439.868 27 11 11 11

12 106 - ZÜBEYİR ŞOHAN 7 / E 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 14 6 12.00 76.00 14.00 71.34 438.822 28 12 12 12

13 37 - ERDEM TANRIVERMİŞ 7 / E 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 20 0 20.00 13 7 10.67 73.00 16.00 67.66 437.822 30 13 13 13

14 100 - ZEHRAGÜREL 7 / D 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 12 4 10.67 15 4 13.67 74.00 11.00 70.34 420.869 39 14 14 14

15 92 - TALHA BRK ŞAHİN 7 / E 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 19 1 18.67 15 4 13.67 69.00 17.00 63.34 418.895 42 15 15 15

16 49 - HAYRUNNİSA ŞENGÜL 7 / D 15 5 13.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 0 7.00 18 1 17.67 12 7 9.67 68.00 16.00 62.67 410.982 48 16 16 16

17 25 - BERAT MUSUL 7 / A 14 6 12.00 8 0 8.00 9 1 8.67 2 0 2.00 19 1 18.67 12 4 10.67 64.00 12.00 60.01 409.901 50 17 17 17

18 12 - ALPARSLANBAYRAM 7 / D 16 1 15.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 2 5.33 16 1 15.67 11 4 9.67 66.00 11.00 62.34 409.470 51 18 18 18

19 399 - KÜBRA USTA 7 / D 19 1 18.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 0 9.00 13 6 11.00 14 6 12.00 70.00 18.00 64.01 407.758 54 19 19 19

20 18 - NUR AKARSLAN 7 / D 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 16 3 15.00 12 7 9.67 65.00 21.00 58.00 389.339 67 20 20 20

21 120 - CEMRE ÖZDEMİR 7 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 11 3 10.00 14 6 12.00 65.00 18.00 58.99 385.343 68 21 21 21

22 47 - HAVA UZUN 7 / E 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 16 3 15.00 9 11 5.33 62.00 27.00 53.00 380.434 74 22 22 22
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23 137 - AMİNE ZDAR 7 / D 17 3 16.00 6 3 5.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 8 6.33 14 3 13.00 64.00 19.00 57.66 377.978 77 23 23 23

24 94 - YAĞMUR YİĞİT 7 / D 16 4 14.67 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 6 9.00 11 5 9.33 64.00 18.00 58.01 377.384 78 24 24 24

25 75 - NERMİ SARI 7 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 9 8 6.33 12 8 9.33 64.00 21.00 57.00 376.957 79 25 25 25

26 13 - CEYLİN YOĞUNALİ 7 / G 16 3 15.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 2 3.33 12 2 11.33 11 8 8.33 56.00 22.00 48.65 368.288 87 26 26 26

27 400 - MEHMET FATİH KÖROĞLU 7 / D 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 11 4 9.67 9 8 6.33 59.00 21.00 52.00 364.338 89 27 27 27

28 29 - CANSU GÜNAYDIN 7 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 11 5.33 10 10 6.67 65.00 25.00 56.66 363.844 90 28 28 28

29 123 - YAREN YILMAZ 7 / G 16 1 15.67 9 1 8.67 9 1 8.67 1 2 0.33 11 2 10.33 9 10 5.67 55.00 17.00 49.34 363.549 92 29 29 29

30 86 - SEVDE ZÜLAL SARIGÜL 7 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 9 1 8.67 3 2 2.33 11 5 9.33 9 3 8.00 54.00 17.00 48.33 358.258 96 30 30 30

31 70 - MUSTAFA KARAN 7 / E 14 3 13.00 8 2 7.33 10 0 10.00 1 0 1.00 14 1 13.67 3 2 2.33 50.00 8.00 47.33 357.998 98 31 31 31

32 66 - M ALİ ÖZDEMİR 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 1 0 1.00 14 6 12.00 8 12 4.00 56.00 25.00 47.66 357.281 99 32 32 32

33 114 - YAĞMUR KARAKAYA 7 / E 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 11 4.33 12 8 9.33 60.00 29.00 50.32 355.719 100 33 33 33

34 76 - NURCİHAN ÇINAR 7 / E 11 6 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 14 6 12.00 9 7 6.67 56.00 25.00 47.67 352.512 102 34 34 34

35 28 - BURAK TUNA 7 / D 13 5 11.33 6 2 5.33 8 2 7.33 6 3 5.00 11 4 9.67 9 4 7.67 53.00 20.00 46.33 349.504 108 35 35 35

36 10 - AHSEN YADE TOPŞİR 7 / A 13 6 11.00 7 2 6.33 7 3 6.00 2 2 1.33 11 3 10.00 10 3 9.00 50.00 19.00 43.66 348.789 109 36 36 36

37 719 - ZAHİDE KILIÇ 7 / A 11 7 8.67 7 1 6.67 9 1 8.67 2 1 1.67 11 3 10.00 11 4 9.67 51.00 17.00 45.35 347.842 113 37 37 37

38 200 - ÖMER MUSAB BALIK 7 / A 9 7 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 1 0.67 16 4 14.67 6 1 5.67 49.00 16.00 43.68 347.813 114 38 38 38

39 51 - HİRANUR AYDIN 7 / G 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 4 0.67 12 5 10.33 10 5 8.33 52.00 24.00 43.99 347.098 117 39 39 39

40 20 - AYŞE BIÇAKCI 7 / E 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 5 8.33 8 9 5.00 56.00 26.00 47.33 345.843 119 40 40 40

41 41 - EZEL GÖKSU 7 / D 13 4 11.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 1 6.67 8 1 7.67 6 2 5.33 49.00 13.00 44.67 336.216 131 41 41 41

42 124 - ELİF AYDIN 7 / D 9 6 7.00 5 4 3.67 8 2 7.33 9 0 9.00 12 3 11.00 8 8 5.33 51.00 23.00 43.33 333.488 135 42 42 42

43 82 - POYRAZ DEMİR 7 / G 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 2 4 0.67 12 8 9.33 7 12 3.00 52.00 33.00 41.00 326.815 142 43 43 43

44 72 - MUSTAFA ZİYA 7 / E 15 3 14.00 9 1 8.67 7 2 6.33 4 3 3.00 4 0 4.00 7 8 4.33 46.00 17.00 40.33 321.088 148 44 44 44

45 821 - İKRA SEVDE YILMAZ 7 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 3 3.00 8 7 5.67 6 7 3.67 47.00 27.00 38.01 320.175 151 45 45 45
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46 42 - FATMA SENA AR 7 / G 12 6 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 1 1.67 7 4 5.67 10 8 7.33 46.00 24.00 38.00 319.670 152 46 46 46

47 896 - ALEYNA SÖĞÜNMEZ 7 / A 10 6 8.00 3 3 2.00 7 2 6.33 2 0 2.00 10 2 9.33 7 2 6.33 39.00 15.00 33.99 317.699 154 47 47 47

48 822 - İKLİMA NUR PARLAK 7 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 3 2.00 9 9 6.00 8 7 5.67 49.00 29.00 39.33 316.060 155 48 48 48

49 77 - OĞUZHAN KIRDEMİR 7 / E 13 5 11.33 7 3 6.00 8 0 8.00 3 3 2.00 9 3 8.00 4 8 1.33 44.00 22.00 36.66 315.708 157 49 49 49

50 103 - ZEYNEP KÜBRA KAKUT 7 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 1 1 0.67 9 6 7.00 5 4 3.67 42.00 23.00 34.34 312.784 161 50 50 50

51 115 - AZRA EVCİ 7 / G 12 6 10.00 7 1 6.67 8 1 7.67 4 4 2.67 4 6 2.00 11 6 9.00 46.00 24.00 38.01 311.150 167 51 51 51

52 84 - SAİD TAHA ÇELİK 7 / A 12 6 10.00 9 0 9.00 7 3 6.00 2 0 2.00 9 5 7.33 5 10 1.67 44.00 24.00 36.00 310.496 168 52 52 52

53 96 - YAVUZ TOPAL 7 / D 15 2 14.33 9 1 8.67 3 2 2.33 7 3 6.00 5 7 2.67 4 4 2.67 43.00 19.00 36.67 307.416 170 53 53 53

54 23 - BERAT ÇAĞMAN 7 / G 12 5 10.33 8 2 7.33 6 3 5.00 1 1 0.67 7 3 6.00 5 7 2.67 39.00 21.00 32.00 302.265 177 54 54 54

55 60 - MEDİNE ÇELİK 7 / G 9 4 7.67 8 0 8.00 8 2 7.33 2 2 1.33 7 6 5.00 4 3 3.00 38.00 17.00 32.33 294.369 188 55 55 55

56 22 - BELİNAY TANRIVERDİ 7 / F 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 0 2.00 4 0 4.00 2 1 1.67 36.00 11.00 32.33 293.434 190 56 56 56

57 53 - HÜMEYRA ULU 7 / G 12 7 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 11 1.33 10 10 6.67 45.00 40.00 31.67 293.308 191 57 57 57

58 33 - EFE GÖK 7 / F 8 3 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 2 0 2.00 5 0 5.00 38.00 8.00 35.33 291.528 194 58 58 58

59 127 - YASİN KILIÇ 7 / D 11 9 8.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 6 7.00 6 14 1.33 43.00 42.00 29.00 290.960 195 59 59 59

60 136 - DENİZ EMİR DOĞAN 7 / E 15 3 14.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 4 3.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 45.00 32.00 34.34 290.515 198 60 60 60

61 45 - HABİB YILDIZ 7 / A 7 5 5.33 7 1 6.67 7 2 6.33 4 0 4.00 8 6 6.00 3 5 1.33 36.00 19.00 29.66 283.875 206 61 61 61

62 105 - ZEYNEP KAYA 7 / G 11 8 8.33 5 5 3.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 3 6 1.00 9 6 7.00 36.00 31.00 25.66 279.547 212 62 62 62

63 27 - BİLAL MAŞACI 7 / A 11 6 9.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 8 5 6.33 33.00 19.00 26.66 276.238 215 63 63 63

64 101 - ZELİHA Ş ÖZYILMAZ 7 / G 10 6 8.00 3 3 2.00 7 1 6.67 0 5 -1.67 5 6 3.00 7 9 4.00 32.00 30.00 22.00 273.134 223 64 64 64

65 36 - EMİRCAN KÜLEKÇİ 7 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 13 -0.33 4 15 -1.00 41.00 45.00 25.99 271.320 226 65 65 65

66 89 - SÜMEYYE KARAKAYA 7 / F 8 4 6.67 6 2 5.33 5 1 4.67 0 1 -0.33 8 3 7.00 1 8 -1.67 28.00 19.00 21.67 271.172 227 66 66 66

67 162 - MELİKE CEYLAN 7 / G 4 11 0.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 2 2.33 5 3 4.00 8 4 6.67 34.00 26.00 25.33 269.928 229 67 67 67

68 56 - İSKENDER MERT ŞAHİN 7 / D 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 17 -2.67 11 9 8.00 42.00 48.00 25.99 268.372 232 68 68 68
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69 703 - BURCU NİLDA AYDIN 7 / F 10 8 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 2 2.33 4 8 1.33 3 3 2.00 34.00 27.00 24.99 266.732 235 69 69 69

70 138 - BÜŞRA YILMAZ 7 / G 10 6 8.00 2 5 0.33 7 1 6.67 0 0 0.00 4 7 1.67 6 6 4.00 29.00 25.00 20.67 266.116 237 70 70 70

71 93 - TAMER AYDIN 7 / G 9 5 7.33 7 2 6.33 6 2 5.33 0 7 -2.33 1 6 -1.00 9 11 5.33 32.00 33.00 20.99 260.368 243 71 71 71

72 78 - CEYLAN OSMAN 7 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 12 3.00 6 14 1.33 39.00 50.00 22.33 254.294 253 72 72 72

73 39 - ESMA ALBAKAN 7 / G 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 7 0 7.00 3 6 1.00 4 14 -0.67 34.00 40.00 20.66 250.589 258 73 73 73

74 4 - 7 / F 9 8 6.33 4 5 2.33 3 6 1.00 0 1 -0.33 8 8 5.33 3 17 -2.67 27.00 45.00 11.99 246.324 264 74 74 74

75 130 - MUZAMİL ATAİE 7 / F 7 6 5.00 5 3 4.00 5 2 4.33 0 1 -0.33 3 3 2.00 1 1 0.67 21.00 16.00 15.67 245.845 265 75 75 75

76 727 - MUHAMMED DİNÇ 7 / F 4 16 -1.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 11 5.33 5 15 0.00 37.00 53.00 19.33 244.924 266 76 76 76

77 6 - AHMET TOPALOĞLU 7 / F 8 9 5.00 8 2 7.33 6 3 5.00 1 3 0.00 3 8 0.33 2 5 0.33 28.00 30.00 17.99 244.032 269 77 77 77

78 110 - RESUL ÇELİK 7 / G 8 9 5.00 8 2 7.33 2 5 0.33 3 3 2.00 4 11 0.33 4 9 1.00 29.00 39.00 15.99 241.572 274 78 78 78

79 67 - MUHAMMED KASIM AHA 7 / G 8 12 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 1 1.67 3 9 0.00 4 6 2.00 27.00 38.00 14.34 237.311 281 79 79 79

80 0 - TANAAZ MOHAMMADİ 7 / F 5 7 2.67 5 3 4.00 7 2 6.33 0 4 -1.33 3 6 1.00 3 5 1.33 23.00 27.00 14.00 236.200 286 80 80 80

81 80 - OZAN KAFA 7 / F 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 0 7 -2.33 4 11 0.33 28.00 39.00 15.00 234.838 291 81 81 81

82 484 - UTKU GUGUK 7 / F 4 1 3.67 7 1 6.67 1 3 0.00 8 2 7.33 0 5 -1.67 3 6 1.00 23.00 18.00 17.00 232.831 294 82 82 82

83 104 - ZEYNEP BAŞ 7 / A 0 0 0.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 2 1.33 2 5 0.33 19.00 12.00 14.99 230.999 299 83 83 83

84 154 - BATUHAN ÖZAYDIN 7 / F 8 4 6.67 5 3 4.00 5 1 4.67 1 1 0.67 2 9 -1.00 0 7 -2.33 21.00 25.00 12.68 228.636 306 84 84 84

85 48 - HAYRUNNİSA DAĞ 7 / G 3 11 -0.67 4 3 3.00 4 3 3.00 0 0 0.00 4 6 2.00 4 9 1.00 19.00 32.00 8.33 221.387 317 85 85 85

86 129 - HAMİD MOHAMMADİ 7 / F 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 4 7 1.67 0 11 -3.67 20.00 32.00 9.34 218.749 330 86 86 86

87 199 - HASAN ÖZTÜRK 7 / G 6 13 1.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 23.00 66.00 1.01 216.261 337 87 87 87

88 32 - DUYGU KA AY 7 / F 4 16 -1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 1 3 0.00 3 13 -1.33 27.00 43.00 12.67 215.352 339 88 88 88

89 52 - HİRANUR KAYA 7 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 22.00 58.00 2.66 208.564 346 89 89 89

90 398 - İHSAN ARSLAN 7 / G 3 10 -0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 9 -3.00 4 10 0.67 18.00 38.00 5.34 200.692 358 90 90 90

91 91 - TAHSİN AKK 7 / F 3 14 -1.67 5 3 4.00 3 4 1.67 2 7 -0.33 2 9 -1.00 4 12 0.00 19.00 49.00 2.67 198.131 361 91 91 91


