
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 4 334 82 82 82

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.06 4.13 8.69 4.99 4.29 3.56 5.36 4.05 4.01 4.46 3.81 3.19 6.84 5.71 4.93 8.10 5.38 6.31 39.81 27.37 30.69 324.960

Okul Ortalaması 10.74 3.87 9.45 5.38 4.26 3.96 5.35 4.15 3.97 5.62 3.56 4.44 7.68 5.80 5.75 8.27 5.79 6.34 43.05 27.43 33.91 336.974

1 666 - SERVET ŞAHİN 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 0 15.00 14 1 13.67 72.00 3.00 71.01 483.907 1 1 1 1

2 891 - AZRA KANDEMİR 6 / D 15 0 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 15 0 15.00 15 0 15.00 70.00 5.00 68.34 483.083 2 2 2 2

3 852 - ÖMER YÜKSEK 6 / D 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 14 1 13.67 68.00 7.00 65.67 461.875 6 3 3 3

4 854 - ÖMER KARABULUT 6 / C 15 0 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 14 1 13.67 13 2 12.33 66.00 9.00 63.00 461.472 7 4 4 4

5 824 - NURBANUR ŞEN 6 / C 15 0 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 12 2 11.33 15 0 15.00 67.00 7.00 64.66 460.172 8 5 5 5

6 889 - BETÜL UĞURLU 6 / D 13 2 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 0 9.00 14 1 13.67 14 1 13.67 65.00 9.00 62.00 453.609 10 6 6 6

7 838 - ZÜMRA BAY 6 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 4 8.67 15 0 15.00 67.00 7.00 64.67 450.093 12 7 7 7

8 805 - KÜBRA TOSUN 6 / C 15 0 15.00 7 1 6.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 3 9.00 14 0 14.00 65.00 5.00 63.34 447.585 13 8 8 8

9 669 - BÜŞRA KENDİR 6 / D 13 2 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 14 1 13.67 64.00 11.00 60.34 436.292 17 9 9 9

10 716 - SÜMEYYE ERHAN 6 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 12 3 11.00 63.00 12.00 59.00 436.247 18 10 10 10

11 877 - ELİF ÇELEBİ 6 / C 15 0 15.00 6 4 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 2 10.33 12 3 11.00 61.00 12.00 57.00 429.057 23 11 11 11

12 849 - YALÇIN GÜNGÖR 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 13 2 12.33 10 5 8.33 60.00 15.00 54.99 420.349 32 12 12 12

13 886 - DEVRAN ALMACI 6 / D 12 3 11.00 4 5 2.33 7 3 6.00 9 1 8.67 14 1 13.67 12 3 11.00 58.00 16.00 52.67 420.183 33 13 13 13

14 848 - YASEMİN ÇOBAN 6 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 13 2 12.33 13 2 12.33 57.00 18.00 51.00 419.975 34 14 14 14

15 600 - ŞEVVAL KARAKAYA 6 / B 14 1 13.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 12 2 11.33 13 2 12.33 56.00 17.00 50.33 418.045 37 15 15 15

16 836 - AZRA YILDIRIM 6 / D 14 1 13.67 6 4 4.67 8 1 7.67 8 1 7.67 11 2 10.33 11 4 9.67 58.00 13.00 53.68 416.503 39 16 16 16

17 656 - ELİF ŞEYMA ÖNAL 6 / E 13 2 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 4 7.67 13 1 12.67 59.00 13.00 54.67 413.649 45 17 17 17

18 859 - HİLAL ATLI 6 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 12 3 11.00 57.00 18.00 51.00 408.138 49 18 18 18

19 855 - MUHAMMED ENES YILMAZ 6 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 12 3 11.00 10 5 8.33 57.00 18.00 51.00 404.921 51 19 19 19

20 702 - ZEYNEP YENİDEDE 6 / C 13 2 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 4 8.67 12 2 11.33 56.00 17.00 50.33 403.025 52 20 20 20

21 668 - HAMZA ÖZTÜRK 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 5 7.33 10 5 8.33 56.00 18.00 50.00 396.991 56 21 21 21

22 780 - ENES GÜREL 6 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 12 2 11.33 9 6 7.00 54.00 20.00 47.33 389.918 64 22 22 22
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23 193 - MUSTAFA MARAS 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 13 2 12.33 9 6 7.00 55.00 20.00 48.33 389.313 66 23 23 23

24 606 - IRMAK A 6 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 10 3 9.00 11 4 9.67 52.00 21.00 45.00 387.867 69 24 24 24

25 843 - ZEYNEP YILDIZ 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 4 6.67 10 3 9.00 54.00 16.00 48.67 385.083 76 25 25 25

26 698 - BAHADIR KILIÇ 6 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 8 6 6.00 11 4 9.67 52.00 21.00 45.00 376.872 83 26 26 26

27 869 - GÜLSU EKER 6 / D 12 2 11.33 5 5 3.33 4 6 2.00 9 0 9.00 9 3 8.00 11 4 9.67 50.00 20.00 43.33 376.023 85 27 27 27

28 815 - SUDEN SARI 6 / A 13 2 12.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 6 3.00 15 0 15.00 49.00 22.00 41.66 372.108 93 28 28 28

29 892 - ARDA YILDIRIM 6 / C 11 3 10.00 6 3 5.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 3 8.00 8 7 5.67 51.00 19.00 44.67 370.617 94 29 29 29

30 451 - DURAN ŞAHİN 6 / C 11 4 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 10 5 8.33 51.00 24.00 43.00 370.387 95 30 30 30

31 661 - MARHABA TAJIK 6 / E 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 4 9.67 9 6 7.00 50.00 25.00 41.67 367.880 99 31 31 31

32 825 - MÜSA MÜJDECİ 6 / D 11 4 9.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 3 4.00 11 1 10.67 10 3 9.00 45.00 23.00 37.34 366.835 101 32 32 32

33 731 - SELİME GÜREL 6 / E 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 2 5.33 6 9 3.00 12 1 11.67 50.00 21.00 43.00 365.275 103 33 33 33

34 708 - YUSUF YILMAZ 6 / F 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 1 1.67 8 6 6.00 9 6 7.00 47.00 20.00 40.33 364.049 105 34 34 34

35 616 - ZÜMER HOYUR 6 / C 10 2 9.33 1 2 0.33 5 1 4.67 6 2 5.33 12 3 11.00 6 1 5.67 40.00 11.00 36.33 356.925 117 35 35 35

36 626 - SÜMEYYE AYŞE ÖZDEMİR 6 / F 15 0 15.00 6 4 4.67 7 2 6.33 8 1 7.67 5 6 3.00 7 7 4.67 48.00 20.00 41.34 354.256 122 36 36 36

37 678 - MURSELİN SARE NUR 6 / F 14 1 13.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 5 3 4.00 9 2 8.33 7 4 5.67 42.00 22.00 34.67 353.779 123 37 37 37

38 194 - BELİNAY AKSU 6 / F 11 4 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 10 4 8.67 8 4 6.67 45.00 26.00 36.35 353.032 126 38 38 38

39 695 - RÜMEYSA UZUN 6 / C 12 3 11.00 3 7 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 10 5 8.33 7 8 4.33 45.00 30.00 35.00 346.382 136 39 39 39

40 706 - ZEHRA ELİF AYAR 6 / E 12 2 11.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 7 4.67 9 5 7.33 45.00 27.00 35.99 346.040 138 40 40 40

41 875 - EMİR ÖZTÜRK 6 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 7 2.67 9 6 7.00 47.00 25.00 38.67 344.478 141 41 41 41

42 788 - MUSTAFA ÖZER 6 / B 13 2 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 8 4.33 8 7 5.67 45.00 30.00 35.00 341.723 144 42 42 42

43 820 - SEVDE YOĞUNALİ 6 / E 12 3 11.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 9 6 7.00 6 8 3.33 43.00 31.00 32.66 334.940 156 43 43 43

44 659 - BERRAK BEBEK 6 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 10 4 8.67 7 8 4.33 41.00 33.00 30.00 331.662 161 44 44 44

45 728 - SERRA ÇÖCEN 6 / F 9 4 7.67 6 3 5.00 5 5 3.33 4 4 2.67 7 3 6.00 7 4 5.67 38.00 23.00 30.34 324.862 171 45 45 45
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46 601 - TAHA KAYA 6 / D 13 2 12.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 10 1.67 10 5 8.33 42.00 33.00 30.99 323.837 172 46 46 46

47 851 - PINARNAZ ÜZER 6 / D 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 11 4 9.67 6 9 3.00 40.00 35.00 28.34 320.033 177 47 47 47

48 775 - BUĞLEM ÇELİK 6 / E 8 7 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 8 7 5.67 10 5 8.33 40.00 35.00 28.34 318.962 178 48 48 48

49 658 - BERİL BADE CEYLAN 6 / D 10 5 8.33 5 5 3.33 5 3 4.00 7 3 6.00 4 8 1.33 9 3 8.00 40.00 27.00 30.99 314.922 182 49 49 49

50 653 - BUĞRA DABAN 6 / E 13 2 12.33 9 1 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 6 9 3.00 41.00 34.00 29.67 314.682 183 50 50 50

51 832 - ELİF MİRAY KOÇ 6 / C 9 6 7.00 3 7 0.67 4 6 2.00 10 0 10.00 8 7 5.67 7 8 4.33 41.00 34.00 29.67 312.414 184 51 51 51

52 759 - HAMZA AYAR 6 / E 13 2 12.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 6 4.00 4 9 1.00 38.00 32.00 27.33 310.652 190 52 52 52

53 873 - FATİH IŞIK 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 5 5 3.33 7 6 5.00 7 7 4.67 37.00 30.00 27.00 309.974 193 53 53 53

54 819 - SEZER GÖKSU 6 / A 12 3 11.00 4 5 2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 7 5.67 6 9 3.00 36.00 38.00 23.33 308.703 196 54 54 54

55 660 - EFE YEŞİLYAPRAK 6 / D 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 38.00 27.00 28.99 306.526 199 55 55 55

56 868 - HAKTAN EMİR AKKAYA 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 11 0.33 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 298.520 212 56 56 56

57 649 - FURKANNKUŞ 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 4 1.67 9 5 7.33 34.00 32.00 23.34 298.447 213 57 57 57

58 737 - BİLAL YILDIZ 6 / F 9 4 7.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 8 1.33 9 6 7.00 35.00 35.00 23.33 294.120 218 58 58 58

59 693 - ECRİN BUĞLEM BAHAT 6 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 3 6.00 6 8 3.33 6 8 3.33 37.00 36.00 25.00 292.090 220 59 59 59

60 807 - MÜCAHİT EREN KAYAN 6 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 8 3.33 6 9 3.00 37.00 37.00 24.67 290.203 222 60 60 60

61 197 - MUHAMME FATİH DEMİR 6 / F 9 5 7.33 3 4 1.67 0 0 0.00 5 5 3.33 4 2 3.33 7 6 5.00 28.00 22.00 20.66 287.768 225 61 61 61

62 739 - EMİR MUSLU 6 / B 11 2 10.33 3 6 1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 7 4 5.67 30.00 31.00 19.66 284.284 230 62 62 62

63 529 - AHMET KAYRA TÜTÜNCÜ 6 / F 11 3 10.00 4 5 2.33 3 3 2.00 1 1 0.67 4 11 0.33 4 8 1.33 27.00 31.00 16.66 268.196 254 63 63 63

64 670 - ÇAĞATAY AYDANİZ 6 / E 7 7 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 4 2.67 6 6 4.00 4 10 0.67 30.00 38.00 17.34 267.962 255 64 64 64

65 801 - NİSAGÜL DİKMEN 6 / F 11 2 10.33 5 3 4.00 2 3 1.00 1 3 0.00 3 6 1.00 1 4 -0.33 23.00 21.00 16.00 267.066 257 65 65 65

66 602 - BEYZANUR ÖZTÜRK 6 / F 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 5 4.33 3 7 0.67 27.00 39.00 14.00 264.039 261 66 66 66

67 812 - YAĞMUR İCLAL KÖROĞLU 6 / E 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 7 8 4.33 29.00 46.00 13.66 259.838 265 67 67 67

68 651 - NEHİR AYDIN 6 / D 13 1 12.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 29.00 45.00 14.00 257.307 268 68 68 68
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69 740 - MUSTAFA GÜNE *N 6 / F 11 4 9.67 8 2 7.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 254.122 271 69 69 69

70 662 - ELMİRA YAVAN 6 / B 7 8 4.33 3 6 1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 29.00 45.00 14.00 253.110 274 70 70 70

71 726 - SÜMEYYE AKKAYA 6 / A 8 6 6.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 5 8 2.33 4 10 0.67 26.00 43.00 11.67 252.670 276 71 71 71

72 694 - EMİR BERK BAHAT 6 / E 7 8 4.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 28.00 47.00 12.33 239.577 293 72 72 72

73 781 - EMRE YILMAZ 6 / F 9 6 7.00 5 3 4.00 0 8 -2.67 0 0 0.00 4 10 0.67 2 9 -1.00 20.00 36.00 8.00 236.944 296 73 73 73

74 810 - YASİN YAĞIZ ÇINAR 6 / E 5 10 1.67 3 6 1.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 7 8 4.33 25.00 49.00 8.66 236.806 297 74 74 74

75 893 - ABDULLAH YILDIZ 6 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.32 235.160 300 75 75 75

76 752 - MUHAMMED HALİL UZUN 6 / F 7 6 5.00 6 3 5.00 1 6 -1.00 3 4 1.67 3 10 -0.33 0 13 -4.33 20.00 42.00 6.01 217.341 313 76 76 76

77 192 - EMİRKAN KÜÇÜK 6 / F 6 9 3.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 20.00 51.00 3.00 210.531 318 77 77 77

78 196 - HAYRETTİN SARIKAYA 6 / F 4 8 1.33 4 4 2.67 2 6 0.00 2 7 -0.33 2 10 -1.33 2 8 -0.67 16.00 43.00 1.67 202.605 321 78 78 78

79 830 - FURKAN KAYAN 6 / B 2 10 -1.33 1 7 -1.33 1 7 -1.33 1 4 -0.33 1 6 -1.00 6 8 3.33 12.00 42.00 -1.99 194.959 325 79 79 79

80 823 - SEFA EKİN 6 / B 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 7 -2.33 2 13 -2.33 4 11 0.33 16.00 56.00 -2.66 188.547 326 80 80 80

81 650 - ETHEM CANER ETMAN 6 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 14 -3.67 3 12 -1.00 13.00 62.00 -7.67 174.511 332 81 81 81

82 687 - ELİ*FAZ Y*M * 6 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 13.00 62.00 -7.66 168.965 334 82 82 82


