
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 5-6.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 6 2505 85 85 85

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 5-6.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 9.90 4.42 8.43 6.15 3.47 5.00 6.18 3.22 5.11 5.11 3.69 3.88 7.78 5.29 6.01 7.94 6.03 5.93 43.06 26.11 34.35 336.685

Okul Ortalaması 10.00 3.62 8.79 6.73 2.52 5.89 5.41 3.09 4.38 5.44 2.73 4.53 7.07 4.98 5.41 7.71 5.01 6.03 42.35 21.95 35.04 337.390

1 891 - AZRA KANDEMİR 6 / D 14 1 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 0 15.00 14 1 13.67 72.00 3.00 71.01 485.104 25 1 1%1.00 %0 %0 %0

2 824 - NURBANUR ŞEN 6 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 1 13.67 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 453.350 235 2 2%9.38 %2.4 %2.4 %2

3 666 - SERVET ŞAHİN 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 12 3 11.00 67.00 8.00 64.34 452.948 238 3 3%9.50 %3.5 %3.5 %4

4 854 - ÖMER KARABULUT 6 / C 14 1 13.67 7 1 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 0 15.00 10 2 9.33 63.00 7.00 60.67 448.975 270 4 4%10.78 %4.7 %4.7 %5

5 853 - ÖMER SAİD CEYLAN 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 13 2 12.33 13 2 12.33 65.00 10.00 61.66 447.295 288 5 5%11.50 %5.9 %5.9 %6

6 855 - M ENES YILMAZ 6 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 4 9.67 12 3 11.00 64.00 11.00 60.34 438.026 346 6 6%13.81 %7.1 %7.1 %7

7 669 - BÜŞRA KENDİR 6 / D 14 1 13.67 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 13 1 12.67 12 3 11.00 62.00 12.00 58.01 436.777 358 7 7%14.29 %8.2 %8.2 %8

8 838 - ZÜMRA BAY 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 8 1 7.67 10 0 10.00 9 4 7.67 13 2 12.33 63.00 9.00 60.01 429.305 437 8 8%17.45 %9.4 %9.4 %9

9 889 - BETÜL UĞURLU 6 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 11 3 10.00 12 3 11.00 63.00 11.00 59.34 428.082 452 9 9%18.04 %10.6 %10.6 %11

10 877 - ELİF ÇELEBİ 6 / C 15 0 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 4 8.67 11 4 9.67 62.00 12.00 58.00 426.218 471 10 10%18.80 %11.8 %11.8 %12

11 606 - IRMAK A 6 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 6 3 5.00 9 1 8.67 14 1 13.67 10 4 8.67 60.00 13.00 55.68 425.484 484 11 11%19.32 %12.9 %12.9 %13

12 849 - YALÇIN GÜNGÖR 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 15 0 15.00 9 6 7.00 60.00 15.00 55.00 424.397 493 12 12%19.68 %14.1 %14.1 %14

13 836 - AZRA YILDIRIM 6 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 11 3 10.00 12 3 11.00 61.00 13.00 56.67 420.741 523 13 13%20.88 %15.3 %15.3 %15

14 852 - ÖMER YÜKSEK 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 3 6 1.00 10 0 10.00 13 2 12.33 11 4 9.67 59.00 15.00 54.00 420.723 524 14 14%20.92 %16.5 %16.5 %16

15 702 - ZEYNEP YENİDEDE 6 / C 14 0 14.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 3 10.00 10 4 8.67 58.00 14.00 53.34 415.558 558 15 15%22.28 %17.6 %17.6 %18

16 886 - DEVRAN ALMACI 6 / D 14 1 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 13 2 12.33 10 5 8.33 57.00 18.00 51.00 414.391 569 16 16%22.71 %18.8 %18.8 %19

17 600 - ŞEVVAL KARAKAYA 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 1 4.67 12 3 11.00 10 5 8.33 57.00 14.00 52.33 412.777 579 17 17%23.11 %20.0 %20.0 %20

18 825 - NİSA MÜJDECİ 6 / D 13 1 12.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 13 1 12.67 9 6 7.00 56.00 17.00 50.34 408.338 607 18 18%24.23 %21.2 %21.2 %21

19 656 - ELİF ŞEYMA 6 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 3 7.00 13 2 12.33 58.00 13.00 53.66 406.646 623 19 19%24.87 %22.4 %22.4 %22

20 716 - SÜMEYYE ERHAN 6 / C 14 1 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 8 7 5.67 57.00 18.00 51.01 403.505 656 20 20%26.19 %23.5 %23.5 %24

21 610 - AHMET KARABÖRK 6 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 12 3 11.00 10 4 8.67 56.00 18.00 50.00 402.973 663 21 21%26.47 %24.7 %24.7 %25

22 451 - DURAN ŞAHİN 6 / C 10 4 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 10 4 8.67 55.00 18.00 49.00 398.539 705 22 22%28.14 %25.9 %25.9 %26
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Okul Ortalaması 10.00 3.62 8.79 6.73 2.52 5.89 5.41 3.09 4.38 5.44 2.73 4.53 7.07 4.98 5.41 7.71 5.01 6.03 42.35 21.95 35.04 337.390

23 698 - BAHADIR KILIÇ 6 / E 11 4 9.67 6 4 4.67 5 4 3.67 6 3 5.00 12 3 11.00 13 2 12.33 53.00 20.00 46.34 397.819 712 23 23%28.42 %27.1 %27.1 %27

24 848 - YASEMİN ÇOBAN 6 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 7 5.67 12 3 11.00 58.00 16.00 52.67 396.380 728 24 24%29.06 %28.2 %28.2 %28

25 780 - ENES GÜREL 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 4 6 2.00 9 1 8.67 11 3 10.00 10 4 8.67 54.00 19.00 47.67 392.512 762 25 25%30.42 %29.4 %29.4 %29

26 731 - SELİME GÜREL 6 / E 11 3 10.00 9 1 8.67 8 0 8.00 8 2 7.33 9 4 7.67 10 4 8.67 55.00 14.00 50.34 391.104 774 26 26%30.90 %30.6 %30.6 %31

27 875 - EMİR ÖZTÜRK 6 / D 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 11 4 9.67 7 8 4.33 55.00 20.00 48.33 388.925 794 27 27%31.70 %31.8 %31.8 %32

28 616 - ZÜMER HOYUR 6 / C 10 5 8.33 6 2 5.33 3 1 2.67 7 3 6.00 13 2 12.33 10 5 8.33 49.00 18.00 42.99 382.549 868 28 28%34.65 %32.9 %32.9 %33

29 820 - SEVDE 6 / E 13 2 12.33 7 3 6.00 6 3 5.00 4 5 2.33 9 3 8.00 10 4 8.67 49.00 20.00 42.33 378.426 905 29 29%36.13 %34.1 %34.1 %34

30 832 - MİRAY KOÇ 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 11 4 9.67 8 7 5.67 53.00 22.00 45.67 374.553 935 30 30%37.33 %35.3 %35.3 %35

31 661 - MARHABA TAJIK 6 / E 10 2 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 9 5 7.33 10 5 8.33 50.00 21.00 42.99 371.253 961 31 31%38.36 %36.5 %36.5 %36

32 788 - MUSTAFA ÖZER 6 / B 12 2 11.33 10 0 10.00 6 4 4.67 2 3 1.00 4 4 2.67 12 2 11.33 46.00 15.00 41.00 362.864 1046 32 32%41.76 %37.6 %37.6 %38

33 678 - MURSELİNS ARE 6 / F 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 5 2.33 8 2 7.33 49.00 14.00 44.32 361.311 1062 33 33%42.40 %38.8 %38.8 %39

34 892 - ARDA YILDIRIM 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 9 0.00 12 3 11.00 51.00 21.00 43.99 358.968 1078 34 34%43.03 %40.0 %40.0 %40

35 810 - ÇINAR YASİN 6 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 5 0.33 9 6 7.00 9 5 7.33 46.00 24.00 37.99 357.409 1089 35 35%43.47 %41.2 %41.2 %41

36 808 - YÜSRA ÖZTÜRK 6 / B 10 4 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 3 3 2.00 11 3 10.00 7 8 4.33 43.00 24.00 35.00 350.433 1147 36 36%45.79 %42.4 %42.4 %42

37 803 - İLKİM BEREN BAKER 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 10 5 8.33 7 8 4.33 46.00 29.00 36.33 340.639 1223 37 37%48.82 %43.5 %43.5 %44

38 708 - YUSUF YILMAZ 6 / F 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 6 0.00 3 9 0.00 11 2 10.33 45.00 23.00 37.34 339.619 1235 38 38%49.30 %44.7 %44.7 %45

39 603 - ÇAĞLA SU AKYAZI 6 / E 11 3 10.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 44.00 30.00 33.99 338.859 1242 39 39%49.58 %45.9 %45.9 %46

40 626 - SÜMEYYE ÖZDEMİR 6 / F 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 12 -3.00 10 5 8.33 49.00 24.00 41.00 338.132 1245 40 40%49.70 %47.1 %47.1 %47

41 869 - GÜLSU EKER 6 / D 12 2 11.33 5 4 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 7 5.67 6 9 3.00 44.00 29.00 34.34 334.422 1279 41 41%51.06 %48.2 %48.2 %48

42 728 - SERRA ÇÖCEN 6 / F 9 3 8.00 9 0 9.00 2 4 0.67 7 1 6.67 3 3 2.00 10 1 9.67 40.00 12.00 36.01 333.897 1283 42 42%51.22 %49.4 %49.4 %49

43 529 - AHMET KAYRA TÜTÜNCÜ 6 / F 11 3 10.00 8 1 7.67 7 2 6.33 5 3 4.00 6 2 5.33 4 6 2.00 41.00 17.00 35.33 333.615 1287 43 43%51.38 %50.6 %50.6 %51

44 706 - ZEHRA AYAR 6 / E 12 2 11.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 6 0.00 5 4 3.67 9 5 7.33 40.00 25.00 31.66 332.779 1300 44 44%51.90 %51.8 %51.8 %52

45 653 - BUĞRA D 6 / E 9 6 7.00 10 0 10.00 4 6 2.00 7 3 6.00 5 10 1.67 11 4 9.67 46.00 29.00 36.34 332.301 1305 45 45%52.10 %52.9 %52.9 %53
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Genel Ortalama 9.90 4.42 8.43 6.15 3.47 5.00 6.18 3.22 5.11 5.11 3.69 3.88 7.78 5.29 6.01 7.94 6.03 5.93 43.06 26.11 34.35 336.685

Okul Ortalaması 10.00 3.62 8.79 6.73 2.52 5.89 5.41 3.09 4.38 5.44 2.73 4.53 7.07 4.98 5.41 7.71 5.01 6.03 42.35 21.95 35.04 337.390

46 658 - BERİL BADE CEYLAN 6 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 6 2 5.33 8 2 7.33 5 4 3.67 7 6 5.00 43.00 22.00 35.67 331.296 1314 46 46%52.46 %54.1 %54.1 %54

47 193 - MUSTAFA MARAŞ 6 / D 6 8 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 10 0 10.00 13 2 12.33 7 8 4.33 41.00 33.00 29.99 326.449 1358 47 47%54.21 %55.3 %55.3 %55

48 668 - HAMZA Ö ZTÜR K 6 / C 12 3 11.00 5 5 3.33 0 7 -2.33 9 1 8.67 8 6 6.00 6 8 3.33 40.00 30.00 30.00 322.424 1392 48 48%55.57 %56.5 %56.5 %56

49 601 - TAHA KAYA 6 / D 12 3 11.00 6 4 4.67 0 0 0.00 9 1 8.67 6 9 3.00 7 7 4.67 40.00 24.00 32.01 320.998 1411 49 49%56.33 %57.6 %57.6 %58

50 695 - RÜMEYSA UZUN 6 / C 10 5 8.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 5 8.33 4 11 0.33 41.00 34.00 29.65 318.065 1439 50 50%57.45 %58.8 %58.8 %59

51 605 - KÜBPA TOSUN 6 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 2 12.33 11 3 10.00 24.00 5.00 22.33 316.514 1453 51 51%58.00 %60.0 %60.0 %60

52 649 - FURKAN KUŞ 6 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 5 2.33 5 8 2.33 10 5 8.33 41.00 31.00 30.66 316.109 1457 52 52%58.16 %61.2 %61.2 %61

53 759 - HAMZA AYAR 6 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 5 0.33 4 6 2.00 9 6 7.00 39.00 28.00 29.66 315.911 1460 53 53%58.28 %62.4 %62.4 %62

54 693 - ECRİN BĞĞLEM BAHAT 6 / F 10 5 8.33 7 3 6.00 8 1 7.67 4 6 2.00 4 11 0.33 9 5 7.33 42.00 31.00 31.66 315.392 1467 54 54%58.56 %63.5 %63.5 %64

55 739 - EMİR MULU 6 / B 9 3 8.00 7 3 6.00 6 3 5.00 2 1 1.67 4 6 2.00 9 6 7.00 37.00 22.00 29.67 314.440 1477 55 55%58.96 %64.7 %64.7 %65

56 805 - KÜBRA TOSUN 6 / C 13 2 12.33 7 2 6.33 8 1 7.67 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 6.00 34.00 311.590 1508 56 56%60.20 %65.9 %65.9 %66

57 851 - PINARNAZ ÜZER 6 / D 9 5 7.33 5 4 3.67 3 5 1.33 6 4 4.67 6 2 5.33 7 6 5.00 36.00 26.00 27.33 311.306 1512 57 57%60.36 %67.1 %67.1 %67

58 660 - 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 4 0 4.00 2 1 1.67 2 5 0.33 4 2 3.33 32.00 13.00 27.66 303.596 1578 58 58%62.99 %68.2 %68.2 %68

59 873 - FATİH IŞIK 6 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 7 1.67 9 5 7.33 37.00 33.00 26.00 303.374 1580 59 59%63.07 %69.4 %69.4 %69

60 194 - BELİNAY AKSU 6 / F 12 3 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 14 -3.67 9 6 7.00 42.00 33.00 31.00 303.057 1583 60 60%63.19 %70.6 %70.6 %71

61 807 - MÜCAHİT EREN KAYAN 6 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 0 0 0.00 4 9 1.00 7 6 5.00 36.00 25.00 27.67 301.943 1599 61 61%63.83 %71.8 %71.8 %72

62 752 - MUHAMMED HALİL UZUN 6 / F 7 6 5.00 7 3 6.00 5 2 4.33 3 4 1.67 5 8 2.33 8 4 6.67 35.00 27.00 26.00 299.027 1625 62 62%64.87 %72.9 %72.9 %73

63 830 - FURKAN KAYAN 6 / B 11 2 10.33 9 1 8.67 6 4 4.67 2 4 0.67 1 2 0.33 4 10 0.67 33.00 23.00 25.34 292.105 1676 63 63%66.91 %74.1 %74.1 %74

64 893 - ABDULLAH YILDIZ 6 / B 13 2 12.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 7 0.67 31.00 39.00 18.00 285.369 1744 64 64%69.62 %75.3 %75.3 %75

65 197 - MUHAMMED FAT H DEMİR 6 / F 12 3 11.00 8 2 7.33 5 4 3.67 8 2 7.33 2 10 -1.33 3 12 -1.00 38.00 33.00 27.00 284.945 1749 65 65%69.82 %76.5 %76.5 %76

66 775 - BUĞLEM ÇELİK 6 / E 7 8 4.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 7 8 4.33 36.00 39.00 22.99 279.551 1792 66 66%71.54 %77.6 %77.6 %78

67 198 - ERVA ÖZTÜRK 6 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 3 5.00 3 8 0.33 28.00 27.00 19.00 279.335 1794 67 67%71.62 %78.8 %78.8 %79

68 670 - ÇAĞATAY AYDENİZ 6 / E 8 7 5.67 10 0 10.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 37.00 38.00 24.33 278.667 1798 68 68%71.78 %80.0 %80.0 %80
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Okul Ortalaması 10.00 3.62 8.79 6.73 2.52 5.89 5.41 3.09 4.38 5.44 2.73 4.53 7.07 4.98 5.41 7.71 5.01 6.03 42.35 21.95 35.04 337.390

69 812 - YAĞMUR İCLAL KÖROĞLU 6 / E 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 5 2.33 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 41.00 19.34 273.504 1839 69 69%73.41 %81.2 %81.2 %81

70 659 - BERRAK BEBEK 6 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 22.33 273.352 1840 70 70%73.45 %82.4 %82.4 %82

71 801 - NİSAGÜL DİKMEN 6 / F 10 3 9.00 6 4 4.67 5 1 4.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 9 0.00 25.00 21.00 18.01 267.325 1884 71 71%75.21 %83.5 %83.5 %84

72 815 - SUDEN SARI 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 5 5.33 9 4 7.67 16.00 9.00 13.00 265.429 1901 72 72%75.89 %84.7 %84.7 %85

73 602 - BEYZANUR ÖZTÜRK 6 / F 9 6 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 246.828 2038 73 73%81.36 %85.9 %85.9 %86

74 737 - NECMETTİN YIIDIZ 6 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 3 1 2.67 0 0 0.00 5 9 2.00 0 0 0.00 19.00 24.00 11.00 244.693 2051 74 74%81.88 %87.1 %87.1 %87

75 819 - SEZER GÖKSU 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 2 6.33 2 5 0.33 9.00 7.00 6.66 238.199 2099 75 75%83.79 %88.2 %88.2 %88

76 823 - SEFA EKİN 6 / B 4 11 0.33 8 2 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 29.00 46.00 13.65 238.067 2100 76 76%83.83 %89.4 %89.4 %89

77 829 - METEHAN ASLAN 6 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 0 1.00 0 0 0.00 18.00 28.00 8.66 235.811 2114 77 77%84.39 %90.6 %90.6 %91

78 744 - MUSAB COŞKUN 6 / F 3 10 -0.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 1 5.67 13.00 17.00 7.34 229.863 2162 78 78%86.31 %91.8 %91.8 %92

79 192 - EMİRKAN KÜÇÜK 6 / F 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 29.00 6.33 225.755 2183 79 79%87.15 %92.9 %92.9 %93

80 196 - HAYRETTİN SARIKAYA 6 / F 4 7 1.67 3 4 1.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 2 6 0.00 3 7 0.67 14.00 32.00 3.35 214.189 2266 80 80%90.46 %94.1 %94.1 %94

81 650 - ETHEM CANER ERMAN 6 / B 5 10 1.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 31.00 2.67 210.746 2292 81 81%91.50 %95.3 %95.3 %95

82 802 - 6 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 2 5 0.33 6.00 16.00 0.66 203.399 2348 82 82%93.73 %96.5 %96.5 %96

83 662 - ELMİRA YAVAN 6 / B 7 7 4.67 3 7 0.67 4 4 2.67 2 6 0.00 2 11 -1.67 0 13 -4.33 18.00 48.00 2.01 201.663 2361 83 83%94.25 %97.6 %97.6 %98

84 92 - EMİRKAN KÜKÜK 6 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 14 -3.67 7 8 4.33 8.00 22.00 0.66 198.199 2386 84 84%95.25 %98.8 %98.8 %99

85 694 - EMİR BERK BAHAT 6 / F 2 6 0.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 11 -1.67 0 9 -3.00 15.00 45.00 0.00 190.759 2432 85 85%97.09 %100.0 %100.0 %100


