
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 6 2657 99 99 99

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 11.60 6.46 9.45 5.87 3.22 4.80 6.40 2.71 5.49 5.96 2.35 5.18 8.10 6.20 6.03 9.08 8.01 6.41 47.01 28.94 37.36 315.873

Okul Ortalaması 9.79 4.57 8.27 5.46 2.32 4.69 5.94 1.62 5.40 4.49 1.57 3.97 5.88 6.19 3.82 8.58 7.13 6.20 40.14 23.39 32.35 297.453

1 158 - YETKİN KIRLAK 7 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 19 0 19.00 18 2 17.33 84.00 5.00 82.33 478.288 44 1 1%1.66 %0 %0 %0

2 121 - MERTEREN ÇAKMAK 7 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 4.00 84.67 478.149 45 2 2%1.69 %2.0 %2.0 %2

3 118 - KUZEY TAŞHAN 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 0 19.00 18 2 17.33 84.00 5.00 82.33 472.414 74 3 3%2.79 %3.0 %3.0 %3

4 9 - AHSEN TOPSAKAL 7 / E 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 18 1 17.67 18 2 17.33 80.00 8.00 77.33 457.324 144 4 4%5.42 %4.0 %4.0 %4

5 143 - MEHMED 7 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 79.00 11.00 75.34 453.755 158 5 5%5.95 %5.1 %5.1 %5

6 106 - ZÜBEYİR Ş 7 / E 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 1 17.67 17 3 16.00 79.00 10.00 75.67 445.509 196 6 6%7.38 %6.1 %6.1 %6

7 107 - BERİL A 7 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 1 17.67 13 7 10.67 76.00 13.00 71.68 440.215 220 7 7%8.28 %7.1 %7.1 %7

8 49 - HAYRUNNİSA ŞENGÜL 7 / D 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 15 4 13.67 13 7 10.67 73.00 16.00 67.67 419.930 340 8 8%12.80 %8.1 %8.1 %8

9 37 - ERDEM TANRIVERMİŞ 7 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 17 2 16.33 12 7 9.67 71.00 17.00 65.34 414.349 370 9 9%13.93 %9.1 %9.1 %9

10 1 - YAHYA KAYA 7 / E 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 14 4 12.67 15 5 13.33 73.00 15.00 68.00 413.811 376 10 10%14.15 %10.1 %10.1 %10

11 12 - ALP ARSLAN BAYRAM 7 / D 15 4 13.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 6 2.00 16 0 16.00 14 4 12.67 64.00 18.00 58.00 405.547 438 11 11%16.48 %11.1 %11.1 %11

12 109 - MUSTAFAE AKSOY 7 / E 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 11 9 8.00 68.00 20.00 61.34 395.819 513 12 12%19.31 %12.1 %12.1 %12

13 74 - NAGİHAN DEMİRKAN 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 14 6 12.00 68.00 16.00 62.67 391.254 553 13 13%20.81 %13.1 %13.1 %13

14 96 - YAVUZ TOPAL 7 / D 11 6 9.00 7 3 6.00 8 0 8.00 7 3 6.00 15 2 14.33 15 5 13.33 63.00 19.00 56.66 388.038 592 14 14%22.28 %14.1 %14.1 %14

15 100 - ZEHRA NAZLI GÜREL 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 7 6.67 15 5 13.33 68.00 18.00 62.01 384.562 630 15 15%23.71 %15.2 %15.2 %15

16 123 - YAREN YILMAZ 7 / G 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 2 4.33 10 4 8.67 14 6 12.00 62.00 19.00 55.67 378.524 686 16 16%25.82 %16.2 %16.2 %16

17 399 - KÜBRA USTA 7 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 4 6.67 14 6 12.00 63.00 19.00 56.66 376.133 710 17 17%26.72 %17.2 %17.2 %17

18 16 - ASEL HARPUTLUOĞLU 7 / E 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 5 7.33 13 3 12.00 63.00 16.00 57.67 374.702 721 18 18%27.14 %18.2 %18.2 %18

19 72 - MUSTAFA ZİYA 7 / E 16 2 15.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 4 5.67 13 6 11.00 64.00 14.00 59.34 374.014 727 19 19%27.36 %19.2 %19.2 %19

20 137 - EMİNE DİZDAR 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 8 5.33 13 7 10.67 64.00 22.00 56.67 365.876 788 20 20%29.66 %20.2 %20.2 %20

21 25 - BERAT MUSUL 7 / A 16 2 15.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 2 3.33 6 8 3.33 14 2 13.33 59.00 15.00 53.99 363.026 817 21 21%30.75 %21.2 %21.2 %21

22 200 - ÖMER MUSAB BALIK 7 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 6 4 4.67 0 0 0.00 13 2 12.33 14 4 12.67 53.00 20.00 46.34 362.041 833 22 22%31.35 %22.2 %22.2 %22
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23 47 - HAVA UZUN 7 / E 15 3 14.00 10 0 10.00 6 3 5.00 9 1 8.67 7 9 4.00 13 7 10.67 60.00 23.00 52.34 353.184 912 23 23%34.32 %23.2 %23.2 %23

24 70 - MUSTAFA KARAN 7 / E 17 1 16.67 9 0 9.00 7 0 7.00 1 2 0.33 10 3 9.00 4 0 4.00 48.00 6.00 46.00 352.508 915 24 24%34.44 %24.2 %24.2 %24

25 86 - SARIGÜL SEVDE ZÜLAL 7 / A 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 4 6.67 9 7 6.67 57.00 20.00 50.34 351.435 929 25 25%34.96 %25.3 %25.3 %25

26 115 - AZRA EVCİ 7 / G 13 7 10.67 6 3 5.00 9 1 8.67 6 3 5.00 8 5 6.33 14 5 12.33 56.00 24.00 48.00 349.490 951 26 26%35.79 %26.3 %26.3 %26

27 51 - HİRANUR AYDIN 7 / G 12 8 9.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 1 6.67 8 5 6.33 14 4 12.67 56.00 23.00 48.34 347.433 971 27 27%36.54 %27.3 %27.3 %27

28 75 - NERMİN SAR 7 / E 14 4 12.67 7 2 6.33 9 1 8.67 8 1 7.67 4 6 2.00 14 3 13.00 56.00 17.00 50.34 344.951 1004 28 28%37.79 %28.3 %28.3 %28

29 92 - TALHA B 7 / E 14 5 12.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 8 9 5.00 13 6 11.00 56.00 28.00 46.66 343.782 1018 29 29%38.31 %29.3 %29.3 %29

30 719 - KILIÇ ZAHİDE 7 / A 13 4 11.67 4 4 2.67 7 1 6.67 6 1 5.67 7 0 7.00 11 4 9.67 48.00 14.00 43.35 340.242 1045 30 30%39.33 %30.3 %30.3 %30

31 42 - SENA AR 7 / G 15 4 13.67 7 3 6.00 7 1 6.67 2 2 1.33 5 3 4.00 12 7 9.67 48.00 20.00 41.34 332.826 1112 31 31%41.85 %31.3 %31.3 %31

32 76 - NURCİHAN ÇINAR 7 / E 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 8 5.33 13 7 10.67 54.00 32.00 43.33 331.850 1119 32 32%42.12 %32.3 %32.3 %32

33 29 - CANSU GÜNAYDIN 7 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 14 -1.67 11 9 8.00 59.00 27.00 50.00 330.848 1128 33 33%42.45 %33.3 %33.3 %33

34 822 - İKLİMA NUR PARLAK 7 / A 16 2 15.33 7 1 6.67 8 2 7.33 7 1 6.67 4 7 1.67 9 6 7.00 51.00 19.00 44.67 328.342 1158 34 34%43.58 %34.3 %34.3 %34

35 20 - AYŞENUR BIÇAKCI 7 / E 10 9 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 8 7.33 10 10 6.67 53.00 34.00 41.67 322.834 1195 35 35%44.98 %35.4 %35.4 %35

36 400 - MEHMET FATİH KÖROĞLU 7 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 7 3.67 8 10 4.67 53.00 28.00 43.67 321.256 1207 36 36%45.43 %36.4 %36.4 %36

37 114 - YAĞMUR KRKY 7 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 15 0.00 10 10 6.67 56.00 34.00 44.68 321.237 1208 37 37%45.46 %37.4 %37.4 %37

38 120 - CEMRE ÖZDEMİR 7 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 11 0.33 9 11 5.33 54.00 31.00 43.66 317.479 1248 38 38%46.97 %38.4 %38.4 %38

39 77 - OĞUZHAN KIRDEMİR 7 / E 12 5 10.33 5 4 3.67 6 3 5.00 7 2 6.33 6 5 4.33 10 5 8.33 46.00 24.00 37.99 316.926 1252 39 39%47.12 %39.4 %39.4 %39

40 896 - ALEYNA SÖĞÜNMEZ 7 / A 12 4 10.67 4 4 2.67 6 1 5.67 5 1 4.67 6 0 6.00 7 2 6.33 40.00 12.00 36.01 315.884 1264 40 40%47.57 %40.4 %40.4 %40

41 56 - İSKENDER MERT ŞAHİN 7 / D 10 8 7.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 8 6.33 9 10 5.67 49.00 34.00 37.67 310.427 1314 41 41%49.45 %41.4 %41.4 %41

42 18 - NUR AKARSLAN 7 / D 15 4 13.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 2 6.33 5 8 2.33 8 12 4.00 49.00 32.00 38.33 310.158 1315 42 42%49.49 %42.4 %42.4 %42

43 60 - MEDİNE ÇELİK 7 / G 10 3 9.00 5 3 4.00 6 0 6.00 2 0 2.00 4 3 3.00 11 1 10.67 38.00 10.00 34.67 309.679 1320 43 43%49.68 %43.4 %43.4 %43

44 66 - ALİ 7 / A 15 3 14.00 8 2 7.33 9 0 9.00 1 1 0.67 3 13 -1.33 10 8 7.33 46.00 27.00 37.00 304.703 1362 44 44%51.26 %44.4 %44.4 %44

45 136 - DENİZ EMİR DOĞAN 7 / E 14 3 13.00 9 1 8.67 3 0 3.00 5 0 5.00 2 1 1.67 7 9 4.00 40.00 14.00 35.34 301.889 1395 45 45%52.50 %45.5 %45.5 %45
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46 13 - CEYLİN Y 7 / G 10 6 8.00 7 2 6.33 7 1 6.67 1 2 0.33 4 2 3.33 9 7 6.67 38.00 20.00 31.33 295.424 1462 46 46%55.02 %46.5 %46.5 %46

47 41 - EZEL GÖKSU 7 / D 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 10 9 7.00 44.00 25.00 35.66 295.149 1468 47 47%55.25 %47.5 %47.5 %47

48 46 - HATİCE GÜRGENCİ 7 / G 12 8 9.33 4 6 2.00 9 1 8.67 5 0 5.00 3 3 2.00 8 8 5.33 41.00 26.00 32.33 291.747 1505 48 48%56.64 %48.5 %48.5 %48

49 27 - BİLAL MAŞACI 7 / A 12 7 9.67 8 1 7.67 10 0 10.00 0 0 0.00 6 14 1.33 8 12 4.00 44.00 34.00 32.67 289.836 1527 49 49%57.47 %49.5 %49.5 %49

50 28 - BURAK TUNA 7 / D 13 4 11.67 6 1 5.67 9 0 9.00 6 1 5.67 3 4 1.67 2 7 -0.33 39.00 17.00 33.35 286.486 1560 50 50%58.71 %50.5 %50.5 %51

51 95 - YASİR BAKİ BULUT 7 / E 13 5 11.33 4 2 3.33 6 4 4.67 10 0 10.00 0 0 0.00 6 8 3.33 39.00 19.00 32.66 285.441 1573 51 51%59.20 %51.5 %51.5 %52

52 82 - POYRAZ DEMİR 7 / G 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 6 13 1.67 8 12 4.00 45.00 44.00 30.35 280.346 1622 52 52%61.05 %52.5 %52.5 %53

53 53 - HÜMEYRA ULU 7 / G 11 8 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 7 12 3.00 6 12 2.00 42.00 44.00 27.34 278.737 1632 53 53%61.42 %53.5 %53.5 %54

54 821 - İKRA SEVDE YILMAZ 7 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 7 1 6.67 4 6 2.00 4 9 1.00 40.00 30.00 30.00 276.725 1655 54 54%62.29 %54.5 %54.5 %55

55 45 - HABİBE YILDIZ 7 / A 9 1 8.67 4 3 3.00 8 2 7.33 3 2 2.33 4 6 2.00 5 7 2.67 33.00 21.00 26.00 274.848 1675 55 55%63.04 %55.6 %55.6 %56

56 105 - ZEYNEP K 7 / G 10 8 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 2 7 -0.33 10 8 7.33 37.00 33.00 26.00 274.463 1684 56 56%63.38 %56.6 %56.6 %57

57 703 - BURCU NİLDA AYDIN 7 / F 8 4 6.67 7 2 6.33 7 2 6.33 4 3 3.00 5 11 1.33 4 2 3.33 35.00 24.00 26.99 271.506 1714 57 57%64.51 %57.6 %57.6 %58

58 124 - ELİF AYDIN 7 / D 9 9 6.00 7 2 6.33 4 4 2.67 5 3 4.00 3 10 -0.33 9 7 6.67 37.00 35.00 25.34 268.395 1752 58 58%65.94 %58.6 %58.6 %59

59 6 - AHMET TOPALOĞLU 7 / F 3 3 2.00 4 3 3.00 8 2 7.33 1 2 0.33 3 7 0.67 10 5 8.33 29.00 22.00 21.66 260.260 1834 59 59%69.03 %59.6 %59.6 %60

60 162 - MELİKE CEYLAN 7 / G 6 7 3.67 3 3 2.00 4 2 3.33 1 2 0.33 5 3 4.00 6 5 4.33 25.00 22.00 17.66 259.690 1840 60 60%69.25 %60.6 %60.6 %61

61 32 - DUYGU KAYA 7 / F 9 7 6.67 5 3 4.00 6 2 5.33 5 3 4.00 2 5 0.33 5 8 2.33 32.00 28.00 22.66 258.512 1849 61 61%69.59 %61.6 %61.6 %62

62 36 - EMİR KÜLEKÇİ 7 / E 12 8 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 40.00 50.00 23.33 252.404 1927 62 62%72.53 %62.6 %62.6 %63

63 89 - SÜMEYYE KARAKAYA 7 / F 10 4 8.67 6 2 5.33 2 2 1.33 0 0 0.00 3 8 0.33 4 9 1.00 25.00 25.00 16.66 250.985 1946 63 63%73.24 %63.6 %63.6 %64

64 48 - HAYRUNNİSA DAĞ 7 / G 6 5 4.33 3 4 1.67 2 3 1.00 0 0 0.00 1 2 0.33 8 3 7.00 20.00 17.00 14.33 249.110 1965 64 64%73.96 %64.6 %64.6 %65

65 22 - BELİNAY TANRIVERDİ 7 / F 7 6 5.00 4 4 2.67 4 2 3.33 3 3 2.00 2 1 1.67 5 9 2.00 25.00 25.00 16.67 248.550 1973 65 65%74.26 %65.7 %65.7 %66

66 44 - MUSTAFA AKSOY 7 / F 7 8 4.33 3 7 0.67 2 5 0.33 1 2 0.33 4 8 1.33 7 6 5.00 24.00 36.00 11.99 244.166 2017 66 66%75.91 %66.7 %66.7 %67

67 67 - MUHAMMED K AHA 7 / G 4 6 2.00 1 3 0.00 2 2 1.33 3 2 2.33 3 1 2.67 7 8 4.33 20.00 22.00 12.66 242.660 2029 67 67%76.36 %67.7 %67.7 %68

68 110 - RESUL ÇELİK 7 / G 5 5 3.33 5 3 4.00 5 4 3.67 5 4 3.67 2 7 -0.33 6 10 2.67 28.00 33.00 17.01 240.193 2068 68 68%77.83 %68.7 %68.7 %69
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69 134 - TANAAZ MOHAMMAD İ 7 / F 6 4 4.67 6 3 5.00 3 3 2.00 1 1 0.67 2 7 -0.33 4 5 2.33 22.00 23.00 14.34 238.622 2085 69 69%78.47 %69.7 %69.7 %70

70 4 - ABDULKADİR SALMAN 7 / F 8 4 6.67 3 4 1.67 3 2 2.33 3 6 1.00 0 5 -1.67 5 6 3.00 22.00 27.00 13.00 237.397 2096 70 70%78.89 %70.7 %70.7 %71

71 78 - OSMAN CEYLAN 7 / D 7 8 4.33 4 4 2.67 6 3 5.00 8 1 7.67 4 12 0.00 3 13 -1.33 32.00 41.00 18.34 236.777 2102 71 71%79.11 %71.7 %71.7 %72

72 80 - OZAN KAFA 7 / F 6 11 2.33 5 5 3.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 0 2 -0.67 8 7 5.67 25.00 39.00 12.00 235.721 2120 72 72%79.79 %72.7 %72.7 %73

73 727 - MUHAMMED DİNÇ 7 / F 9 11 5.33 3 7 0.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 36.00 54.00 18.00 231.849 2154 73 73%81.07 %73.7 %73.7 %74

74 52 - HİRANUR KAYA 7 / A 9 9 6.00 3 7 0.67 7 2 6.33 0 0 0.00 4 11 0.33 3 15 -2.00 26.00 44.00 11.33 229.584 2190 74 74%82.42 %74.7 %74.7 %75

75 84 - SAİD TAHA ÇELİK 7 / A 10 8 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 2 -0.67 2 7 -0.33 3 10 -0.33 22.00 40.00 8.67 229.350 2193 75 75%82.54 %75.8 %75.8 %76

76 603 - ÇAĞLA AKYAZI 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 8 7 5.67 13.00 17.00 7.34 229.162 2196 76 76%82.65 %76.8 %76.8 %77

77 33 - EFE GÖK 7 / F 3 17 -2.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 3 1.00 7 13 2.67 30.00 45.00 15.00 228.499 2206 77 77%83.03 %77.8 %77.8 %78

78 698 - BAHADIR KILIÇ 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 7 8 4.33 12.00 18.00 6.00 224.204 2262 78 78%85.13 %78.8 %78.8 %79

79 129 - HAMİD MOHAMMADİ 7 / F 3 1 2.67 3 1 2.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 4.00 9.67 222.580 2285 79 79%86.00 %79.8 %79.8 %80

80 101 - ZELİHA ÖZYILMAZ 7 / G 6 7 3.67 4 4 2.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 1 10 -2.33 4 10 0.67 24.00 38.00 11.34 221.637 2295 80 80%86.38 %80.8 %80.8 %81

81 104 - ZEYNEP SUDE BAŞ 7 / A 3 3 2.00 2 4 0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 3 1 2.67 1 5 -0.67 11.00 17.00 5.34 220.749 2309 81 81%86.90 %81.8 %81.8 %82

82 93 - TAMER AYDIN 7 / G 5 8 2.33 5 4 3.67 2 6 0.00 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 20.00 8.33 219.188 2323 82 82%87.43 %82.8 %82.8 %83

83 130 - MUZAMİL ATAİE 7 / F 1 1 0.67 5 1 4.67 3 1 2.67 1 0 1.00 1 0 1.00 1 6 -1.00 12.00 9.00 9.01 218.258 2332 83 83%87.77 %83.8 %83.8 %84

84 484 - UTKU GUGUK 7 / F 1 16 -4.33 6 4 4.67 6 2 5.33 7 2 6.33 1 2 0.33 4 8 1.33 25.00 34.00 13.66 216.613 2349 84 84%88.41 %84.8 %84.8 %85

85 731 - SELİME GÜREL 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 7 7 4.67 10.00 17.00 4.34 215.662 2359 85 85%88.78 %85.9 %85.9 %86

86 775 - BUĞLEM ÇELİK 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 5 10 1.67 10.00 20.00 3.34 214.362 2371 86 86%89.24 %86.9 %86.9 %87

87 54 - İBRAHİM AKTAŞ 7 / A 3 8 0.33 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 4 12 0.00 3 12 -1.00 22.00 40.00 8.66 214.048 2376 87 87%89.42 %87.9 %87.9 %88

88 820 - SEVDE YOĞUNALİ 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 7 7 4.67 9.00 17.00 3.34 210.762 2419 88 88%91.04 %88.9 %88.9 %89

89 91 - TAHSİN AK 7 / F 3 7 0.67 2 3 1.00 1 3 0.00 1 4 -0.33 0 2 -0.67 5 8 2.33 12.00 27.00 3.00 209.256 2430 89 89%91.46 %89.9 %89.9 %90

90 812 - YAĞMUR İCLAL KÖROĞLU 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 13 -2.33 7 8 4.33 9.00 21.00 2.00 204.604 2476 90 90%93.19 %90.9 %90.9 %91

91 706 - ZEHRA AYAR 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 4 10 0.67 6.00 17.00 0.34 200.862 2498 91 91%94.02 %91.9 %91.9 %92



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 6 2657 99 99 99

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 11.60 6.46 9.45 5.87 3.22 4.80 6.40 2.71 5.49 5.96 2.35 5.18 8.10 6.20 6.03 9.08 8.01 6.41 47.01 28.94 37.36 315.873

Okul Ortalaması 9.79 4.57 8.27 5.46 2.32 4.69 5.94 1.62 5.40 4.49 1.57 3.97 5.88 6.19 3.82 8.58 7.13 6.20 40.14 23.39 32.35 297.453

92 810 - ÇINAR YASİN YAĞIZ 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 2 12 -2.00 7.00 22.00 -0.33 200.783 2500 92 92%94.09 %92.9 %92.9 %93

93 656 - ELİF ŞEYMA 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 10 -2.33 6 9 3.00 7.00 19.00 0.67 199.683 2507 93 93%94.35 %93.9 %93.9 %94

94 154 - BATUHAN ÖZAYDIN 7 / F 2 6 0.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 1 0 1.00 1 7 -1.33 2 5 0.33 9.00 26.00 0.34 196.849 2530 94 94%95.22 %94.9 %94.9 %95

95 670 - ÇAĞATAY AYDENİZ 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 7.00 23.00 -0.67 196.321 2536 95 95%95.45 %96.0 %96.0 %96

96 759 - HAMZA AYAR 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 10 -3.33 6 9 3.00 6.00 19.00 -0.33 194.783 2544 96 96%95.75 %97.0 %97.0 %97

97 661 - MARHABA TAJIK 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 13 -3.33 6 9 3.00 7.00 22.00 -0.33 194.783 2544 96 96%95.75 %97.0 %97.0 %97

98 199 - HASAN ÖZTÜRK 7 / G 2 3 1.00 1 3 0.00 0 1 -0.33 2 2 1.33 0 8 -2.67 4 11 0.33 9.00 28.00 -0.34 193.472 2554 98 98%96.12 %99.0 %99.0 %99

99 653 - BUĞR DABAN 6 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 14 -3.67 6 9 3.00 7.00 23.00 -0.67 193.117 2558 99 99%96.27 %100.0 %100.0 %100


