
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Giresun MERKEZ 15 Temmuz Şehitler  İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 6 6557 318 78 78

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 13.51 5.04 11.83 6.52 2.68 5.63 7.62 1.87 7.00 5.72 2.34 4.94 10.10 3.32 9.00 11.99 5.40 10.19 55.47 20.65 48.59 357.366

Okul Ortalaması 12.63 5.26 10.88 6.99 2.23 6.24 8.12 1.50 7.62 4.96 2.40 4.16 7.94 2.44 7.12 10.32 4.82 8.71 50.95 18.64 44.74 339.995

1 747 - ÖMER YUSUF YAPICI 8 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 87.00 3.00 86.01 490.424 137 6 1%2.09 %1.9 %0 %0

2 899 - ABDULLAH HARİS 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 20 0 20.00 86.00 4.00 84.67 484.291 277 12 2%4.22 %3.8 %2.6 %3

3 871 - BURAK SALİHOĞLU 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 4.00 84.68 484.173 280 13 3%4.27 %4.1 %3.8 %4

4 175 - DUA MELİKE BEKAR 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 465.050 844 26 4%12.87 %8.2 %5.1 %5

5 770 - M KASIM ERTEN 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 82.00 7.00 79.68 464.407 859 27 5%13.10 %8.5 %6.4 %6

6 796 - NİSA ÖKSÜZ 8 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 0 17.00 16 2 15.33 80.00 5.00 78.33 461.622 931 33 6%14.20 %10.4 %7.7 %8

7 749 - OSMAN MERT CANSIZ 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 19 0 19.00 18 2 17.33 80.00 9.00 77.00 461.360 938 34 7%14.31 %10.7 %9.0 %9

8 760 - MUSTAFA TEMİZ 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 20 0 20.00 18 2 17.33 79.00 11.00 75.34 459.078 1013 37 8%15.45 %11.6 %10.3 %10

9 750 - AKGEYİK NURSENA 8 / D 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 18 2 17.33 17 3 16.00 77.00 13.00 72.67 451.735 1239 45 9%18.90 %14.2 %11.5 %12

10 774 - ENES ERHAN 8 / A 17 2 16.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 18 2 17.33 17 3 16.00 78.00 11.00 74.32 449.260 1304 48 10%19.89 %15.1 %12.8 %13

11 763 - İKBAL KILIÇ 8 / A 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 15 2 14.33 18 2 17.33 78.00 9.00 75.00 448.089 1334 49 11%20.34 %15.4 %14.1 %14

12 757 - NİSAAA 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 17 1 16.67 17 2 16.33 77.00 10.00 73.67 445.844 1378 52 12%21.02 %16.4 %15.4 %15

13 865 - ECRİN NİSA KAÇMAZ 8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 19 1 18.67 14 6 12.00 77.00 13.00 72.66 444.926 1407 55 13%21.46 %17.3 %16.7 %17

14 176 - UMUT METE BEKAR 8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 15 4 13.67 78.00 10.00 74.67 441.602 1482 59 14%22.60 %18.6 %17.9 %18

15 842 - EBİLAL SARIGÜL 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 1 16.67 16 3 15.00 73.00 14.00 68.34 430.797 1764 66 15%26.90 %20.8 %19.2 %19

16 895 - ALİ EREN YILDIZ 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 18 2 17.33 17 3 16.00 74.00 16.00 68.67 430.528 1769 67 16%26.98 %21.1 %20.5 %21

17 863 - ELAA 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 0 13.00 11 3 10.00 70.00 7.00 67.68 416.863 2083 76 17%31.77 %23.9 %21.8 %22

18 879 - BATUHAN AYDIN 8 / C 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 14 3 13.00 16 2 15.33 69.00 15.00 64.00 413.859 2138 78 18%32.61 %24.5 %23.1 %23

19 721 - YUNUS EMRE ÇAKMAK SV 8 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 5 11.33 12 7 9.67 72.00 15.00 67.00 412.363 2177 80 19%33.20 %25.2 %24.4 %24

20 786 - MİRAÇ AYDIN 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 20 0 20.00 72.00 8.00 69.34 411.544 2198 81 20%33.52 %25.5 %25.6 %26

21 844 - EMİRHAN GÜRSOY 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 1 7.67 15 2 14.33 16 3 15.00 68.00 17.00 62.33 407.283 2276 85 21%34.71 %26.7 %26.9 %27

22 718 - ZEYNEP SILA USTA 8 / A 15 3 14.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 13 3 12.00 15 4 13.67 68.00 15.00 63.00 403.440 2358 88 22%35.96 %27.7 %28.2 %28
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Genel Ortalama 13.51 5.04 11.83 6.52 2.68 5.63 7.62 1.87 7.00 5.72 2.34 4.94 10.10 3.32 9.00 11.99 5.40 10.19 55.47 20.65 48.59 357.366

Okul Ortalaması 12.63 5.26 10.88 6.99 2.23 6.24 8.12 1.50 7.62 4.96 2.40 4.16 7.94 2.44 7.12 10.32 4.82 8.71 50.95 18.64 44.74 339.995

23 758 - ÖMAR EFE GÜMÜŞKAYA 8 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 16 4 14.67 14 6 12.00 66.00 24.00 58.00 398.270 2473 94 23%37.72 %29.6 %29.5 %29

24 677 - MUHAMMED S NOURZAYİ 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 11 4 9.67 13 5 11.33 68.00 15.00 62.99 398.080 2479 96 24%37.81 %30.2 %30.8 %31

25 766 - MUHAMMED SARIYILDIZ 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 13 2 12.33 14 6 12.00 63.00 22.00 55.66 393.478 2559 102 25%39.03 %32.1 %32.1 %32

26 898 - AHMET İSKENDEROĞLU 8 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 11 1 10.67 18 2 17.33 65.00 17.00 59.33 389.990 2651 106 26%40.43 %33.3 %33.3 %33

27 689 - TUNCAY YUSUF ÖZDEMİR 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 7 10.67 14 6 12.00 67.00 23.00 59.34 385.089 2743 115 27%41.83 %36.2 %34.6 %35

28 894 - ALİ TAHA ÇETİNTAŞ 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 4 7.67 18 2 17.33 66.00 17.00 60.34 384.657 2757 116 28%42.05 %36.5 %35.9 %36

29 790 - VİLDAN AYDIN 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 2 8.33 12 3 11.00 63.00 13.00 58.67 382.728 2793 117 29%42.60 %36.8 %37.2 %37

30 605 - H KÜBRA BALIK 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 4 7.67 9 7 6.67 59.00 20.00 52.34 355.855 3385 142 30%51.62 %44.7 %38.5 %38

31 555 - BİLAL BİBER 8 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 10 4.67 12 7 9.67 61.00 26.00 52.35 355.220 3403 144 31%51.90 %45.3 %39.7 %40

32 882 - AZRA HİSARKAYA 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 3 2 2.33 9 8 6.33 59.00 13.00 54.66 350.031 3510 150 32%53.53 %47.2 %41.0 %41

33 860 - ELİFNAZ ÇAPAR 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 3 3.00 5 3 4.00 13 4 11.67 55.00 17.00 49.34 346.685 3599 156 33%54.89 %49.1 %42.3 %42

34 793 - MERVE DAMCI 8 / C 13 5 11.33 8 1 7.67 8 1 7.67 7 2 6.33 7 4 5.67 12 5 10.33 55.00 18.00 49.00 346.531 3603 157 34%54.95 %49.4 %43.6 %44

35 705 - ELİF RANA GÜRER 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 3 4.00 3 1 2.67 11 8 8.33 52.00 19.00 45.66 337.959 3804 166 35%58.01 %52.2 %44.9 %45

36 503 - M EMİN TÜTÜNCÜ 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 6 -1.00 9 4 7.67 10 8 7.33 50.00 28.00 40.67 332.750 3916 174 36%59.72 %54.7 %46.2 %46

37 674 - MUHAMMED HALİD OCAKCI8 / A 9 8 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 2 2.33 10 6 8.00 12 5 10.33 49.00 26.00 40.32 328.864 3999 178 37%60.99 %56.0 %47.4 %47

38 880 - AZRA ÜZEYİR 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 3 2.00 5 4 3.67 10 5 8.33 50.00 20.00 43.33 328.798 4001 179 38%61.02 %56.3 %48.7 %49

39 735 - SUDENAZ UZUN 8 / C 12 4 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 3 4.00 9 3 8.00 7 7 4.67 48.00 22.00 40.68 327.237 4040 181 39%61.61 %56.9 %50.0 %50

40 680 - EMİR DİZDAR 8 / C 12 5 10.33 4 4 2.67 6 3 5.00 8 1 7.67 5 6 3.00 14 4 12.67 49.00 23.00 41.34 326.677 4048 182 40%61.74 %57.2 %51.3 %51

41 715 - S MERYEM ERHAN 8 / A 13 5 11.33 8 1 7.67 8 2 7.33 4 3 3.00 4 0 4.00 10 4 8.67 47.00 15.00 42.00 326.633 4050 184 41%61.77 %57.9 %52.6 %53

42 866 - ECEM SOLMAZ 8 / D 12 5 10.33 7 2 6.33 8 0 8.00 4 1 3.67 8 1 7.67 5 2 4.33 44.00 11.00 40.33 324.390 4090 187 42%62.38 %58.8 %53.8 %54

43 676 - BEYZA AKBULUT 8 / D 14 5 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 2 3.33 3 1 2.67 8 6 6.00 46.00 17.00 40.33 316.165 4269 197 43%65.11 %61.9 %55.1 %55

44 876 - BUĞLEM NİSA 8 / C 10 7 7.67 6 3 5.00 8 2 7.33 3 2 2.33 8 2 7.33 9 7 6.67 44.00 23.00 36.33 315.465 4288 198 44%65.40 %62.3 %56.4 %56

45 673 - MASARA HEYSEM 8 / A 11 5 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 1 3.67 4 2 3.33 9 6 7.00 44.00 18.00 38.00 309.915 4412 205 45%67.29 %64.5 %57.7 %58
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Genel Ortalama 13.51 5.04 11.83 6.52 2.68 5.63 7.62 1.87 7.00 5.72 2.34 4.94 10.10 3.32 9.00 11.99 5.40 10.19 55.47 20.65 48.59 357.366

Okul Ortalaması 12.63 5.26 10.88 6.99 2.23 6.24 8.12 1.50 7.62 4.96 2.40 4.16 7.94 2.44 7.12 10.32 4.82 8.71 50.95 18.64 44.74 339.995

46 169 - ÖYKÜ İREM ÖZDEMİR 8 / C 12 5 10.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 3 3.00 5 1 4.67 5 7 2.67 44.00 18.00 38.00 307.743 4463 207 46%68.06 %65.1 %59.0 %59

47 725 - TUANA KANAT 8 / D 12 6 10.00 5 5 3.33 10 0 10.00 7 1 6.67 2 1 1.67 10 8 7.33 46.00 21.00 39.00 307.303 4475 208 47%68.25 %65.4 %60.3 %60

48 733 - SÜMEYYE KARAKAYA 8 / D 14 4 12.67 3 3 2.00 9 1 8.67 2 2 1.33 2 0 2.00 9 7 6.67 39.00 17.00 33.34 304.226 4523 211 48%68.98 %66.4 %61.5 %62

49 779 - ÇINAR GÜNDOĞDU 8 / J 10 7 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 1 1 0.67 13 7 10.67 44.00 22.00 36.68 302.714 4552 213 49%69.42 %67.0 %62.8 %63

50 748 - GÜLBEYAZ TÜRKSEVER 8 / D 15 5 13.33 7 2 6.33 9 1 8.67 4 2 3.33 4 3 3.00 2 4 0.67 41.00 17.00 35.33 300.294 4611 219 50%70.32 %68.9 %64.1 %64

51 712 - SABRİ DEMİRAY 8 / C 10 6 8.00 4 5 2.33 10 0 10.00 4 2 3.33 6 5 4.33 7 5 5.33 41.00 23.00 33.32 298.327 4658 221 51%71.04 %69.5 %65.4 %65

52 741 - RÜVEYDA ŞENEL 8 / D 15 5 13.33 3 2 2.33 10 0 10.00 4 2 3.33 4 3 3.00 2 4 0.67 38.00 16.00 32.66 295.355 4715 224 52%71.91 %70.4 %66.7 %67

53 841 - FATMA 8 / B 12 7 9.67 6 4 4.67 6 3 5.00 5 2 4.33 4 2 3.33 7 7 4.67 40.00 25.00 31.67 294.710 4726 226 53%72.08 %71.1 %67.9 %68

54 707 - ŞEYMA AYDIN 8 / C 9 10 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 6 8 3.33 9 4 7.67 43.00 31.00 32.67 294.208 4736 227 54%72.23 %71.4 %69.2 %69

55 734 - SÜMEYRA NAZ 8 / D 15 3 14.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 3 2.00 1 1 0.67 5 5 3.33 38.00 18.00 32.00 294.204 4737 228 55%72.24 %71.7 %70.5 %71

56 732 - SÜR*Y A ÇİMŞİR 8 / C 14 3 13.00 7 2 6.33 6 3 5.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 6 5 4.33 39.00 16.00 33.66 292.993 4767 231 56%72.70 %72.6 %71.8 %72

57 817 - YAHYA SATIR 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 4 0.67 7 12 3.00 40.00 30.00 30.01 283.434 4974 234 57%75.86 %73.6 %73.1 %73

58 826 - HİRA NUR YAVUZYILMAZ 8 / C 9 9 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 2 1.33 3 5 1.33 9 8 6.33 39.00 28.00 29.65 280.988 5019 238 58%76.54 %74.8 %74.4 %74

59 885 - ASİYE KAFA 8 / B 14 5 12.33 6 3 5.00 6 4 4.67 6 3 5.00 0 0 0.00 4 7 1.67 36.00 22.00 28.67 278.705 5069 242 59%77.31 %76.1 %75.6 %76

60 867 - MERV USTA 8 / B 6 9 3.00 6 1 5.67 7 2 6.33 3 2 2.33 4 2 3.33 7 7 4.67 33.00 23.00 25.33 269.758 5251 250 60%80.08 %78.6 %76.9 %77

61 878 - BELİNAY 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 3 5.00 0 0 0.00 4 7 1.67 34.00 26.00 25.34 269.359 5258 251 61%80.19 %78.9 %78.2 %78

62 743 - RANA APAYDIN 8 / B 9 9 6.00 4 4 2.67 7 3 6.00 0 0 0.00 3 1 2.67 6 4 4.67 29.00 21.00 22.01 268.768 5267 252 62%80.33 %79.2 %79.5 %79

63 888 - İCLAL UÇAR 8 / C 9 4 7.67 3 2 2.33 6 2 5.33 3 4 1.67 3 2 2.33 5 7 2.67 29.00 21.00 22.00 266.969 5295 255 63%80.75 %80.2 %80.8 %81

64 696 - BARAN CAŞTU 8 / B 12 5 10.33 6 3 5.00 8 2 7.33 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 11.00 24.33 264.253 5352 256 64%81.62 %80.5 %82.1 %82

65 55 - GÜVEN BİROL 8 / D 10 6 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 5 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 14.00 24.33 259.628 5432 260 65%82.84 %81.8 %83.3 %83

66 856 - EMİRHAN SAYIN 8 / B 6 13 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 7 1.67 8 12 4.00 34.00 46.00 18.67 248.956 5619 270 66%85.69 %84.9 %84.6 %85

67 700 - GÜLİZAR İNCE 8 / D 5 5 3.33 5 5 3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 2.67 23.00 22.00 15.66 239.621 5799 277 67%88.44 %87.1 %85.9 %86

68 720 - YUSUF ATAR 8 / C 3 13 -1.33 3 6 1.00 1 8 -1.67 0 3 -1.00 5 3 4.00 9 6 7.00 21.00 39.00 8.00 237.774 5834 281 68%88.97 %88.4 %87.2 %87
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Genel Ortalama 13.51 5.04 11.83 6.52 2.68 5.63 7.62 1.87 7.00 5.72 2.34 4.94 10.10 3.32 9.00 11.99 5.40 10.19 55.47 20.65 48.59 357.366

Okul Ortalaması 12.63 5.26 10.88 6.99 2.23 6.24 8.12 1.50 7.62 4.96 2.40 4.16 7.94 2.44 7.12 10.32 4.82 8.71 50.95 18.64 44.74 339.995

69 768 - MUHAMMED ATMACA 8 / D 6 13 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 34.00 55.00 15.66 237.411 5843 282 69%89.11 %88.7 %88.5 %88

70 478 - ZELİHA YAP 8 / B 4 13 -0.33 5 4 3.67 6 2 5.33 0 0 0.00 1 0 1.00 6 6 4.00 22.00 25.00 13.67 234.080 5903 284 70%90.03 %89.3 %89.7 %90

71 723 - YAREN ÇAKI 8 / B 4 12 0.00 6 4 4.67 7 2 6.33 1 4 -0.33 0 1 -0.33 6 6 4.00 24.00 29.00 14.34 231.855 5937 288 71%90.54 %90.6 %91.0 %91

72 714 - NEVA CESUR 8 / C 2 9 -1.00 0 4 -1.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 3 5 1.33 6 5 4.33 18.00 30.00 8.00 224.449 6048 294 72%92.24 %92.5 %92.3 %92

73 794 - MERT YILMAZ 8 / B 5 6 3.00 4 3 3.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 13.00 9.67 223.339 6073 295 73%92.62 %92.8 %93.6 %94

74 170 - ZAFER E YEL 8 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 9 1 8.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 28.00 52.00 10.66 222.563 6091 296 74%92.89 %93.1 %94.9 %95

75 897 - AİŞE ÇELEBİ 8 / B 4 13 -0.33 6 4 4.67 7 2 6.33 1 3 0.00 0 0 0.00 2 5 0.33 20.00 27.00 11.00 219.101 6141 297 75%93.66 %93.4 %96.2 %96

76 864 - EFE ÖD MİŞ 8 / B 0 0 0.00 6 2 5.33 5 2 4.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 2 4 0.67 13.00 9.00 10.00 217.817 6164 298 76%94.01 %93.7 %97.4 %97

77 163 - SELEYMAN ARDA 8 / C 3 9 0.00 1 1 0.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 14.00 4.34 207.445 6310 304 77%96.23 %95.6 %98.7 %99

78 782 - KADİR ÇAKIR 8 / B 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 2.00 0.33 201.287 6404 313 78%97.67 %98.4 %100.0 %100


